
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01) 62 192 192 5341

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,4411,83 19,48 1,12 2,38 0,53 1,34 1,55 0,95 3,16 0,72 2,98 3,28 0,66 3,12 0,02 0,01 0,01 7,78 3,36 6,94 0,31 0,52 0,18 0,72 2,20 0,17 1,32 1,00 1,07 1,85 1,20 1,55 43,3425,43 36,98 248,290

Okul Ortalaması 20,58 9,85 18,12 1,23 1,95 0,74 0,97 1,11 0,69 2,85 0,48 2,73 3,10 0,40 3,00 0,00 0,00 0,00 4,31 2,73 3,62 0,06 0,27 0,00 0,23 0,98 -0,02 0,45 0,27 0,38 0,90 0,56 0,76 34,6818,60 30,02 207,450

KATILIMLAR

1 455 MERYEM ŞULE İÇTEN 12B 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 14 8 12,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 3 1,25 66 24 60,00 319,135 515

2 159 RUMEYSA İYİSAN 12C 29 9 26,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 5 9,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 62 20 57,00 310,833 677

3 294 İCLAL ALTINEL 12A 28 10 25,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 18 5 16,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 63 28 56,00 307,915 739

4 323 HANDE BALADIN 12B 30 9 27,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 13 1 12,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 3 2,25 60 18 55,50 306,163 780

5 178 İREM KARAKAFA 12B 36 4 35,00 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 11 5 9,75 0 1 -0,25 60 17 55,75 305,815 791

6 610 GABİ 12 30 10 27,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 12 6 10,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 59 27 52,25 296,390 1020

7 335 ANİFE   ALTAN 12B 28 8 26,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 15 1 14,75 1 1 0,75 54 14 50,50 291,130 1134

8 329 EDA ERDEM 12B 31 4 30,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 8 4 7,00 0 1 -0,25 51 11 48,25 283,805 1334

9 426 FATMANUR KAYA 12D 33 7 31,25 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 51 14 47,50 281,428 1409

10 355 ELİF NUR YENİADAM 12C 30 9 27,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 3 8,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 52 20 47,00 280,353 1439

11 463 BAŞAK ALTUN 12C 32 8 30,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 4 6,00 1 0 1,00 51 19 46,25 277,815 1516

12 306 ESRA ACAR 12D 32 8 30,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 2 3,50 50 15 46,25 277,775 1520

13 273 RAVZA YAMAN 12D 33 6 31,50 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 48 10 45,50 275,355 1607

14 301 İKBAL ALTINTAŞ 12D 31 9 28,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 48 13 44,75 273,408 1672

15 433 GÜLSÜM KOŞMAZ 12D 31 7 29,25 1 2 0,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 47 10 44,50 272,588 1709

16 338 MEDİNE E E   24 14 20,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 2 4,50 3 0 3,00 48 16 44,00 272,335 1720

17 603 FEYZA HÜRATA 12C 29 8 27,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 18 42,50 266,860 1937

18 325 ECRİN ÇAKIR 12A 28 7 26,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 9 5 7,75 1 3 0,25 4 0 4,00 2 3 1,25 47 20 42,00 265,648 1989

19 328 KERİME BAYCAN 12D 30 6 28,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 44 13 40,75 261,370 2174

20 454 ZEYNEP ERTOĞRUL 12A 19 19 14,25 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 5 8,75 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 47 35 38,25 255,843 2396

21 553 AYŞE SILA AKAR 12B 29 10 26,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 45 25 38,75 255,610 2410

22 272 DERYA ÇOBAN 12A 24 15 20,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 6 2,50 2 4 1,00 1 1 0,75 5 1 4,75 46 34 37,50 252,878 2535

23 281 MELİKE KOCATAŞ 12D 28 11 25,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 43 23 37,25 251,263 2609

24 342 AYŞE VERDA DABAN 12A 27 9 24,75 0 4 -1,00 5 0 5,00 10 3 9,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 43 24 37,00 250,483 2653

25 678 İREM TAŞCI 12A 23 13 19,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 8 6 6,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 43 26 36,50 249,913 2684

26 0 OPTİMUS PRİME 12B 24 13 20,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 6 2 5,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 41 20 36,00 248,043 2764

27 340 AYŞE NAZ KERSİN 12C 24 12 21,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 9 5 7,75 42 24 36,00 247,990 2767

28 309 FATMA ZEH BAYIRCI 12B 26 10 23,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 39 17 34,75 243,880 2939

29 0 İREM TÜRKER 12D 23 17 18,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 9 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 34 34,50 243,783 2946
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,4411,83 19,48 1,12 2,38 0,53 1,34 1,55 0,95 3,16 0,72 2,98 3,28 0,66 3,12 0,02 0,01 0,01 7,78 3,36 6,94 0,31 0,52 0,18 0,72 2,20 0,17 1,32 1,00 1,07 1,85 1,20 1,55 43,3425,43 36,98 248,290

Okul Ortalaması 20,58 9,85 18,12 1,23 1,95 0,74 0,97 1,11 0,69 2,85 0,48 2,73 3,10 0,40 3,00 0,00 0,00 0,00 4,31 2,73 3,62 0,06 0,27 0,00 0,23 0,98 -0,02 0,45 0,27 0,38 0,90 0,56 0,76 34,6818,60 30,02 207,450

KATILIMLAR

30 368 BETÜL GÜR 12C 25 9 22,75 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 37 13 33,75 240,968 3083

31 300 ZEYNEP NUR ÇAPRAZ 12C 28 12 25,00 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 4 1,00 40 26 33,50 239,920 3117

32 440 AYŞE BAYRAK 12A 19 17 14,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 3 3 2,25 41 32 33,00 239,843 3118

33 314 HATİCE EREN 12C 20 18 15,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 8 4 7,00 1 1 0,75 2 0 2,00 39 27 32,25 237,490 3230

34 4 EBRAR MANAV 12B 22 15 18,25 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 2 0,50 37 20 32,00 236,268 3271

35 204 AYLİN GERÇEK 12E 23 15 19,25 1 2 0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 6 4 5,00 38 24 32,00 236,138 3279

36 343 ELİF ÖZİNAÇ 12E 26 11 23,25 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 37 22 31,50 234,168 3350

37 284 MELİSA OK 12C 23 15 19,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 37 26 30,50 231,608 3462

38 280 NUREFŞAN KOCAGÖZ 12B 23 14 19,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 5 3,75 0 2 -0,50 37 26 30,50 231,575 3467

39 32 ESMA MERCİMEK 12A 18 15 14,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 7 10 4,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 38 38 28,50 226,308 3699

40 351 NİSANUR ÖZTÜRK 12A 24 15 20,25 4 7 2,25 2 5 0,75 2 1 1,75 3 3 2,25 35 31 27,25 221,853 3859

41 313 KÜBRA YİĞİT 12A 18 13 14,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 32 21 26,75 220,998 3887

42 609 ELA ÖZDEMİR 12B 24 13 20,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 33 24 27,00 220,833 3895

43 307 BEYZA GİRKİN 12C 18 12 15,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 29 20 24,00 212,520 4184

44 668 ESMA HACMUSA 12E 16 10 13,50 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 6 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 24 22,00 206,725 4340

45 267 EMİNE ÖZDEMİR 12C 19 11 16,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 3 0,25 27 20 22,00 206,378 4347

46 381 B KÜBRA SAKA 12B 19 15 15,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 25 21,75 205,703 4366

47 330 ELİF ENEZ 12E 19 18 14,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 27 25 20,75 202,780 4437

48 321 HAYRUNNİSA SAYMA 12D 21 15 17,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 25 18 20,50 201,668 4468

49 384 EMİNE NUR ÖZDEMİR 12B 16 13 12,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 21 20 16,00 188,663 4728

50 293 HAVVA UR TİRAKİ 12D 12 19 7,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 17 25 10,75 173,523 4953

51 430 ELİF ASILDAN 12C 12 26 5,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 19 39 9,25 169,220 5000

52 297 HANİFE AYDIN 12C 5 12 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 8 20 3,00 150,800 5149

53 0   0 0 0,00

54 0   0 0 0,00

55 0   0 0 0,00

56 0   0 0 0,00

57 0   0 0 0,00

58 0   0 0 0,00
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,4411,83 19,48 1,12 2,38 0,53 1,34 1,55 0,95 3,16 0,72 2,98 3,28 0,66 3,12 0,02 0,01 0,01 7,78 3,36 6,94 0,31 0,52 0,18 0,72 2,20 0,17 1,32 1,00 1,07 1,85 1,20 1,55 43,3425,43 36,98 248,290

Okul Ortalaması 20,58 9,85 18,12 1,23 1,95 0,74 0,97 1,11 0,69 2,85 0,48 2,73 3,10 0,40 3,00 0,00 0,00 0,00 4,31 2,73 3,62 0,06 0,27 0,00 0,23 0,98 -0,02 0,45 0,27 0,38 0,90 0,56 0,76 34,6818,60 30,02 207,450

KATILIMLAR

59 0   0 0 0,00

60 0   0 0 0,00

61 0   0 0 0,00

62 0   0 0 0,00
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