
12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 28 276 724 207900

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6610,40 19,06 2,86 0,87 2,65 1,95 1,86 1,48 2,35 1,45 1,99 3,70 0,48 3,58 0,01 0,01 0,01 7,25 3,54 6,37 0,89 0,36 0,80 1,15 1,90 0,67 1,79 1,23 1,48 1,42 1,09 1,15 45,0323,19 39,24 253,170

Okul Ortalaması 24,36 9,57 21,96 3,43 0,79 3,23 2,25 1,93 1,77 2,75 1,50 2,38 4,54 0,21 4,48 0,00 0,00 0,00 3,39 2,64 2,73 0,50 0,00 0,50 0,43 1,25 0,12 1,18 0,43 1,07 1,11 0,54 0,97 43,9418,86 39,21 257,660

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 294 İCLAL ALTINEL 12A 26 8 24,00 4 0 4,00 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 8 1 7,75 7 0 7,00 3 3 2,25 3 1 2,75 3 1 2,75 63 18 58,50 315,860 40903

2 610 NUREFŞAN ÜRÜÇ 12A 23 13 19,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 9 1 8,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 54 23 48,25 285,438 66803

3 325 ECRİN ÇAKIR 12A 22 7 20,25 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 6 4 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 2 0 2,00 48 19 43,25 270,273 83462

4 440 AYŞE BAYRAK 12A 25 11 22,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 4 1,00 0 7 -1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 49 27 42,25 266,863 87538

5 351 NİSANUR ÖZTÜRK 12A 24 14 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 4 3,00 2 5 0,75 3 3 2,25 3 3 2,25 49 35 40,25 261,100 94637

6 275 HAVVANUR ERSOY 12A 24 11 21,25 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 3 2,25 1 0 1,00 39 16 35,00 244,978 115338
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 28 276 724 207900

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6610,40 19,06 2,86 0,87 2,65 1,95 1,86 1,48 2,35 1,45 1,99 3,70 0,48 3,58 0,01 0,01 0,01 7,25 3,54 6,37 0,89 0,36 0,80 1,15 1,90 0,67 1,79 1,23 1,48 1,42 1,09 1,15 45,0323,19 39,24 253,170

Okul Ortalaması 24,36 9,57 21,96 3,43 0,79 3,23 2,25 1,93 1,77 2,75 1,50 2,38 4,54 0,21 4,48 0,00 0,00 0,00 3,39 2,64 2,73 0,50 0,00 0,50 0,43 1,25 0,12 1,18 0,43 1,07 1,11 0,54 0,97 43,9418,86 39,21 257,660

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 455 MERYEM ŞULE İÇTEN 12B 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 14 6 12,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 75 17 70,75 352,075 20564

2 178 İREM KARAKAFA 12B 31 9 28,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 9 10 6,50 1 0 1,00 57 22 51,50 293,833 58657

3 0 MEDİNE 12B 27 8 25,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 51 13 47,75 283,195 69159

4 323 AMİNE ŞENAL 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 49 26 42,50 266,378 88100

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 28 276 724 207900

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6610,40 19,06 2,86 0,87 2,65 1,95 1,86 1,48 2,35 1,45 1,99 3,70 0,48 3,58 0,01 0,01 0,01 7,25 3,54 6,37 0,89 0,36 0,80 1,15 1,90 0,67 1,79 1,23 1,48 1,42 1,09 1,15 45,0323,19 39,24 253,170

Okul Ortalaması 24,36 9,57 21,96 3,43 0,79 3,23 2,25 1,93 1,77 2,75 1,50 2,38 4,54 0,21 4,48 0,00 0,00 0,00 3,39 2,64 2,73 0,50 0,00 0,50 0,43 1,25 0,12 1,18 0,43 1,07 1,11 0,54 0,97 43,9418,86 39,21 257,660

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 159 RUMEYSA İYİSAN 12C 33 4 32,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 58 17 53,75 300,165 53094

2 603 FEYZA HÜRATA 12C 27 10 24,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 9 4 8,00 1 0 1,00 1 0 1,00 52 19 47,25 281,590 70823

3 355 ELİF NUR YENİADAM 12C 29 10 26,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 50 22 44,50 272,965 80339

4 463 BAŞAK ALTUN 12C 29 9 26,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 5 1,75 45 18 40,50 260,833 94983

5 267 EMİNE ÖZDEMİR 12C 25 5 23,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 0 2,00 42 8 40,00 259,793 96321

6 284 MELİSA OK 12C 28 11 25,25 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 44 21 38,75 255,783 101471

7 300 ZEYNEP NUR ÇAPRAZ 12C 23 11 20,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 42 16 38,00 254,128 103578

8 364 ŞERİFE NUR ÇEVİK 12C 23 10 20,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 38 12 35,00 245,035 115244

9 331 EBRAR TU 12C 25 11 22,25 1 1 0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 37 21 31,75 235,013 127908

10 175 UMAHAN NUR KUTLU 12C 22 10 19,50 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 34 14 30,50 231,575 132222

11 368 BETÜL GÜR 12C 13 1 12,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 25 4 24,00 212,823 153194

12 340 AYŞE NAZ KER 12C 19 13 15,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 30 29 22,75 208,738 157295

13 297 HANİFE AYDIN 12C 6 13 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 11 20 6,00 159,763 192023

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 28 276 724 207900

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6610,40 19,06 2,86 0,87 2,65 1,95 1,86 1,48 2,35 1,45 1,99 3,70 0,48 3,58 0,01 0,01 0,01 7,25 3,54 6,37 0,89 0,36 0,80 1,15 1,90 0,67 1,79 1,23 1,48 1,42 1,09 1,15 45,0323,19 39,24 253,170

Okul Ortalaması 24,36 9,57 21,96 3,43 0,79 3,23 2,25 1,93 1,77 2,75 1,50 2,38 4,54 0,21 4,48 0,00 0,00 0,00 3,39 2,64 2,73 0,50 0,00 0,50 0,43 1,25 0,12 1,18 0,43 1,07 1,11 0,54 0,97 43,9418,86 39,21 257,660

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 426 FATMANUR KAYA 12D 29 9 26,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 46 13 42,75 267,668 86605

2 301 İKBAL ALTINTAŞ 12D 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 46 16 42,00 265,070 89743

3 306 ESRA ACAR 12D 24 13 20,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 38 18 33,50 240,473 121052

4 322 RÜMEYSA KARAARSLAN12D 19 17 14,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 36 32 28,00 224,693 140345

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 28 276 724 207900

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6610,40 19,06 2,86 0,87 2,65 1,95 1,86 1,48 2,35 1,45 1,99 3,70 0,48 3,58 0,01 0,01 0,01 7,25 3,54 6,37 0,89 0,36 0,80 1,15 1,90 0,67 1,79 1,23 1,48 1,42 1,09 1,15 45,0323,19 39,24 253,170

Okul Ortalaması 24,36 9,57 21,96 3,43 0,79 3,23 2,25 1,93 1,77 2,75 1,50 2,38 4,54 0,21 4,48 0,00 0,00 0,00 3,39 2,64 2,73 0,50 0,00 0,50 0,43 1,25 0,12 1,18 0,43 1,07 1,11 0,54 0,97 43,9418,86 39,21 257,660

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 668 ESMA HACMUSA 12E 10 7 8,25 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 22 12 19,00 198,338 166797
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