
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EDUMETRİK TYT START AL 72 276 424 1152

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,11 8,06 25,10 2,18 1,25 1,87 1,52 1,17 1,23 1,61 1,07 1,34 2,90 0,92 2,67 7,04 4,76 5,85 1,41 1,93 0,93 1,38 1,54 1,00 1,26 0,82 1,06 46,41 21,52 41,05 231,750

Okul Ortalaması 28,17 8,31 26,09 2,06 1,22 1,75 1,71 1,32 1,38 1,51 1,29 1,19 3,14 0,78 2,94 3,01 3,24 2,20 0,75 1,25 0,44 0,50 0,49 0,38 0,58 0,54 0,45 41,43 18,44 36,82 216,360

KATILIMLAR

1 0 NUREFŞAN ÜRÜÇ 12A 35 5 33,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 16 0 16,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 65 18 60,50 300,218 134

2 0 M ŞULE   İÇTEN 12B 36 4 35,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 10 8 8,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 67 21 61,75 299,548 138

3 0 İREM     KARAKAFA 12B 36 4 35,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 11 6 9,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 63 19 58,25 289,363 195

4 0 RUMEYSA  İYİSAN 12C 35 3 34,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 7 4 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 59 9 56,75 282,695 231

5 0 İCLAL    ALTINEL 12A 32 6 30,50 2 0 2,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 15 11 12,25 2 4 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 62 27 55,25 281,848 238

6 0 FEYZA    HÜRATA 12C 34 3 33,25 3 0 3,00 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 6 1 5,75 2 0 2,00 53 7 51,25 265,510 335

7 0 RUMEYSA  KANAT 12D 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 6 4 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 55 16 51,00 264,178 349

8 0 ELİF NUR YENİADAM 12C 35 4 34,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 4 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 55 15 51,25 264,073 351

9 0 ZEYNEP   ERTOĞRUL 12A 31 6 29,50 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 8 3 7,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 54 14 50,50 262,730 361

10 0 MELİSA   OK 12C 35 4 34,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 52 12 49,00 258,040 393

11 0 AMİNE    ŞENAL 12B 35 4 34,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 4 4,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 53 16 49,00 257,550 397

12 0 AYŞE     BAYRAK 12A 32 4 31,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 4 2,00 1 1 0,75 3 3 2,25 53 16 49,00 255,880 404

13 0 FATMANUR KAYA 12D 32 6 30,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 51 12 48,00 253,465 428

14 0 SUDE     AKKAYA 12B 34 3 33,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 6 7 4,25 0 1 -0,25 51 14 47,50 253,263 430

15 0 KERİME   BAYCAN 12D 37 3 36,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 50 12 47,00 248,638 462

16 0 ESRA     ACAR 12D 35 4 34,00 4 0 4,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 49 10 46,50 247,845 476

17 0 MELİKE   KOCATAŞ 12D 35 3 34,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 13 45,75 245,845 495

18 0 RAVZA    YAMAN 12D 36 3 35,25 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 47 5 45,75 244,325 508

19 0 GÜLSÜM   KOŞMAZ 12D 35 5 33,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 6 1 5,75 47 11 44,25 243,575 512

20 0 HATİCE   EREN 12C 35 1 34,75 2 0 2,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 45 4 44,00 240,693 536

21 0 MEDİNE   EYE 12B 29 9 26,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 46 11 43,25 238,895 553

22 0 İKBAL    ALTINTAŞ 12D 33 7 31,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 47 16 43,00 236,398 584

23 0 AYŞE NAZ KERSİN 12C 31 7 29,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 2 4,50 45 13 41,75 235,075 595

24 0 RÜMEYSA  KARARSLAN 12D 33 5 31,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 46 13 42,75 234,450 601

25 0 NİSANUR  PEYNİRCİ 12B 34 4 33,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 4 1,00 44 11 41,25 231,323 623

26 0 A SILA   AKAR 12B 33 6 31,50 2 0 2,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 46 20 41,00 229,125 633

27 0 EMİNE    ÖZDEMİR 12C 30 6 28,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 44 14 40,50 229,000 635

28 0 DERYA    ÇOBAN 12A 30 9 27,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 0 3,00 45 19 40,25 226,275 654

29 0 NUREFŞAN KOCAGÖZ 12B 28 11 25,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 6 8 4,00 45 24 39,00 226,168 656
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EDUMETRİK TYT START AL 72 276 424 1152

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,11 8,06 25,10 2,18 1,25 1,87 1,52 1,17 1,23 1,61 1,07 1,34 2,90 0,92 2,67 7,04 4,76 5,85 1,41 1,93 0,93 1,38 1,54 1,00 1,26 0,82 1,06 46,41 21,52 41,05 231,750

Okul Ortalaması 28,17 8,31 26,09 2,06 1,22 1,75 1,71 1,32 1,38 1,51 1,29 1,19 3,14 0,78 2,94 3,01 3,24 2,20 0,75 1,25 0,44 0,50 0,49 0,38 0,58 0,54 0,45 41,43 18,44 36,82 216,360

KATILIMLAR

30 0 İREM     TÜPLER 12B 32 8 30,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 5 12 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 46 26 39,50 225,855 658

31 0 BAŞAK    ALTUN 12C 32 7 30,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 44 19 39,25 224,900 664

32 0 FATMA ZEHBAYIRCI 12B 30 7 28,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 43 18 38,50 222,033 692

33 0 ÜNZİLENURBÖCEK 12C 30 10 27,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 42 16 38,00 221,305 696

34 0 ELA      ÖZDEMİR 12B 34 4 33,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 2 0,50 41 12 38,00 220,610 697

35 0 NESİBE   KARAMAN 12B 28 10 25,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 4 4,00 41 18 36,50 218,130 719

36 0 EBRAR TUNÇ 12C 30 9 27,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 41 16 37,00 218,083 720

37 0 AYLİN    GERÇEK 12E 29 7 27,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 4 1,00 41 16 37,00 217,968 722

38 0 HANİFE   ÖZALTAN 12B 27 10 24,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 7 9 4,75 42 24 36,00 216,995 730

39 0 KÜBRA    YİĞİT 12A 28 7 26,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 3 3,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 41 19 36,25 216,870 731

40 0 VERDA    DABAN 12A 30 4 29,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 5 2,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 42 23 36,25 216,453 734

41 0 ŞERİFENUR ÇEVİK 12C 30 7 28,25 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 39 11 36,25 215,650 741

42 0 EBRAR    MANAV 12B 28 10 25,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 8 0,00 42 23 36,25 215,088 743

43 0 ECRİN    ÇAKIR 12A 28 7 26,25 1 2 0,50 2 1 1,75 4 6 2,50 2 5 0,75 3 2 2,50 2 1 1,75 42 24 36,00 214,248 750

44 0 AYŞEEBRARYAVUZ 12D 30 10 27,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 39 15 35,25 211,848 766

45 0 PINAR    ŞAHAN 12E 25 4 24,00 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 36 5 34,75 210,908 770

46 0 HAVVA NURKINIK 12D 22 13 18,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 6 6 4,50 2 3 1,25 3 0 3,00 1 2 0,50 42 32 34,00 209,393 784

47 0 HATİCENURKAPLAN 12B 27 7 25,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 1 3 0,25 37 14 33,50 206,413 801

48 0 NİSA     BİLGİN 12B 26 11 23,25 3 0 3,00 3 0 3,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 38 19 33,25 205,150 810

49 0 HAVVA NURGÜNEŞ 12A 22 14 18,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 6 5 4,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 40 32 32,00 204,175 822

50 0 CEREN    TEKİN 12B 28 4 27,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 36 13 32,75 203,008 827

51 0 ESMA NUR YUSUL 12D 27 6 25,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 35 11 32,25 201,968 835

52 0 İREM     TAŞCI 12A 22 9 19,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 5 4 4,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 36 22 30,50 198,738 852

53 0 YASEMİN  DEMİR 12D 27 7 25,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 35 15 31,25 198,490 853

54 0 ESMA     HACMUSA 12E 24 16 20,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 26 30,50 197,885 858

55 0 NİSA     ÖZTÜRK 12A 28 10 25,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 35 21 29,75 195,763 872

56 0 BETÜL    GÜR 12C 30 4 29,00 1 0 1,00 31 4 30,00 195,410 876

57 0 ZEYNEPNUR   ÇAPRAZ 12C 22 16 18,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 5 -1,25 3 3 2,25 39 39 29,25 193,063 891

58 0 ELİF     ARILDAN 12C 22 16 18,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 32 24 26,00 182,630 937

                                                2 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EDUMETRİK TYT START AL 72 276 424 1152

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,11 8,06 25,10 2,18 1,25 1,87 1,52 1,17 1,23 1,61 1,07 1,34 2,90 0,92 2,67 7,04 4,76 5,85 1,41 1,93 0,93 1,38 1,54 1,00 1,26 0,82 1,06 46,41 21,52 41,05 231,750

Okul Ortalaması 28,17 8,31 26,09 2,06 1,22 1,75 1,71 1,32 1,38 1,51 1,29 1,19 3,14 0,78 2,94 3,01 3,24 2,20 0,75 1,25 0,44 0,50 0,49 0,38 0,58 0,54 0,45 41,43 18,44 36,82 216,360

KATILIMLAR

59 0 MELİSA   KIZILYOL 12C 24 16 20,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 31 21 25,75 181,728 940

60 0 EBRAR    ÇELİK 12D 24 13 20,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 2 11 -0,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 35 37 25,75 180,990 945

61 0 BETÜL    SAKA 12B 25 12 22,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 6 -1,50 32 25 25,75 180,718 946

62 0 MELİSA   KOSOVA 12B 23 12 20,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 30 21 24,75 178,518 953

63 0 FATMANUR KALKMAZ 12C 27 10 24,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 30 21 24,75 178,293 954

64 0 HAVVANUR ERSOY 12A 25 9 22,75 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 18 24,50 177,508 958

65 0 ESMA     MERCİMEK 12A 20 17 15,75 2 1 1,75 4 14 0,50 3 3 2,25 3 3 2,25 1 3 0,25 33 41 22,75 171,190 977

66 0 AYŞENUR  ÇOBANKAYA 12E 21 12 18,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 27 21 21,75 168,918 981

67 0 EMİNE NURÖZDEMİR 12B 19 10 16,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 3 0,25 26 20 21,00 166,725 986

68 0 GÜLSÜM   GÜMÜŞ 12D 18 10 15,50 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 23 11 20,25 164,228 997

69 0 HAVVANUR TİRAKİ 12D 13 22 7,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 21 29 13,75 143,763 1044

70 0 HAVVANUR EKİCİ 12D 8 26 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 3 2,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 21 44 10,00 133,075 1062

71 0 NURTEN   POYRAZ 12D 10 9 7,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 6 -1,50 1 1 0,75 14 20 9,00 127,453 1072

72 0 HANİFE   AYDIN 12C 4 20 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 8 29 0,75
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