
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MELTEM 1. YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OS00-SS.35TYT01) 72 72 244 2980

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,30 8,80 24,10 2,37 1,70 1,94 1,83 1,65 1,42 2,00 1,48 1,63 2,76 1,21 2,45 10,40 4,54 9,26 2,32 0,59 2,18 1,84 1,65 1,43 1,59 1,82 1,14 2,19 1,05 1,93 53,60 24,49 47,48 280,790

Okul Ortalaması 26,89 9,85 24,43 2,43 1,72 2,00 2,03 1,68 1,61 2,18 1,54 1,80 3,10 1,29 2,77 5,18 4,00 4,18 0,79 0,47 0,67 0,79 1,21 0,49 0,54 1,39 0,19 1,22 0,90 1,00 45,15 24,05 39,14 257,090

KATILIMLAR

1 455 MERYEM ŞULE İÇTEN 12B 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 15 6 13,50 7 1 6,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 84 17 79,75 378,463 230

2 294 İCLAL ALTINEL 12A 32 6 30,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 19 6 17,50 10 0 10,00 5 2 4,50 0 6 -1,50 5 0 5,00 82 27 75,25 365,610 358

3 610 NUREFŞAN ÜRÜÇ 12A 34 5 32,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 18 3 17,25 5 1 4,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 74 18 69,50 347,783 531

4 454 ZEYNEP ERTOĞRUL 12A 33 6 31,50 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 14 8 12,00 4 0 4,00 5 2 4,50 2 4 1,00 4 0 4,00 74 25 67,75 342,890 585

5 323 AMİNE ŞENAL 12B 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 5 10,75 2 0 2,00 5 1 4,75 3 2 2,50 72 18 67,50 341,753 599

6 679 ESMA NUR ÇAKIR 12D 36 3 35,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 3 16,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 69 12 66,00 336,768 675

7 178 İREM KARAKAFA 12B 36 2 35,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 13 5 11,75 1 1 0,75 2 0 2,00 67 11 64,25 331,500 747

8 335 HANİFE ÖZALTAN 12B 30 8 28,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 17 3 16,25 6 1 5,75 65 17 60,75 321,825 864

9 159 RUMEYSA İYİSAN 12C 37 2 36,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 4 7,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 65 18 60,50 320,045 891

10 280 NUREFŞAN KOCAGÖZ 12B 31 6 29,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 11 3 10,25 4 0 4,00 59 15 55,25 305,020 1115

11 313 KÜBRA YİĞİT 12A 35 2 34,50 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 8 5 6,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 59 15 55,25 304,530 1124

12 603 FEYZA HÜRATA 12C 32 6 30,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 1 10,75 2 1 1,75 1 0 1,00 58 13 54,75 303,420 1139

13 338 MEDİNE EYE 12B 31 7 29,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 11 5 9,75 1 1 0,75 2 1 1,75 58 21 52,75 297,603 1219

14 346 NESİBE KARAMAN 12B 32 5 30,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 9 2 8,50 0 1 -0,25 54 12 51,00 292,013 1305

15 329 EMİNE SUDE AKKAYA 12B 31 4 30,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 9 8 7,00 54 15 50,25 289,855 1345

16 342 AYŞE VERDA DABAN 12A 28 9 25,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 8 10 5,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 2 2 1,50 3 2 2,50 58 33 49,75 289,188 1356

17 273 RAVZA YAMAN 12D 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 53 12 50,00 288,683 1361

18 426 FATMANUR KAYA 12D 35 4 34,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 4 0,00 1 0 1,00 2 1 1,75 53 14 49,50 287,180 1390

19 433 GÜLSÜM KOŞMAZ 12D 34 5 32,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 52 11 49,25 286,488 1403

20 309 FATMA ZEH BAYIRCI 12B 27 11 24,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 54 21 48,75 286,203 1406

21 402 İREM TÜRKER 12B 31 9 28,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 7 4,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 52 25 45,75 276,488 1551

22 301 İKBAL ALTINTAŞ 12D 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 52 26 45,50 275,398 1564

23 306 ESRA ACAR 12D 29 8 27,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 49 17 44,75 273,645 1577

24 264 NİSA BİLGİN 12B 30 7 28,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 8 4 7,00 1 0 1,00 1 0 1,00 49 19 44,25 272,003 1604

25 440 AYŞE BAYRAK 12A 29 11 26,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 7 7 5,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 52 32 44,00 271,608 1614

26 281 MELİKE KOCATAŞ 12D 31 7 29,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 48 16 44,00 271,168 1619

27 325 ECRİN ÇAKIR 12A 26 3 25,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 11 7 9,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 4 1,00 3 2 2,50 49 22 43,50 270,338 1631

28 463 BAŞAK ALTUN 12C 30 8 28,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 47 21 41,75 264,435 1737

29 322 RÜMEYSAKARAARSLAN 12D 29 9 26,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 48 27 41,25 263,218 1760
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MELTEM 1. YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OS00-SS.35TYT01) 72 72 244 2980

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,30 8,80 24,10 2,37 1,70 1,94 1,83 1,65 1,42 2,00 1,48 1,63 2,76 1,21 2,45 10,40 4,54 9,26 2,32 0,59 2,18 1,84 1,65 1,43 1,59 1,82 1,14 2,19 1,05 1,93 53,60 24,49 47,48 280,790

Okul Ortalaması 26,89 9,85 24,43 2,43 1,72 2,00 2,03 1,68 1,61 2,18 1,54 1,80 3,10 1,29 2,77 5,18 4,00 4,18 0,79 0,47 0,67 0,79 1,21 0,49 0,54 1,39 0,19 1,22 0,90 1,00 45,15 24,05 39,14 257,090

KATILIMLAR

30 374 HATİCE NUR KAPLAN 12B 31 6 29,50 4 0 4,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 46 20 41,00 262,125 1775

31 197 RUMEYSA KANAT 12D 26 9 23,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 4 3,00 1 1 0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 47 26 40,50 261,393 1787

32 678 İREM TAŞCI 12A 22 12 19,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 12 7 10,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 48 32 40,00 260,440 1805

33 152 PINAR ŞAHAN 12E 25 6 23,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 43 15 39,25 257,620 1848

34 272 DERYA ÇOBAN 12A 31 7 29,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 10 2,50 0 2 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 48 36 39,00 256,038 1879

35 328 KERİME BAYCAN 12D 28 11 25,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 44 22 38,50 254,998 1895

36 267 EMİNE ÖZDEMİR 12C 29 9 26,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 44 22 38,50 254,843 1896

37 324 AYŞENAZ KURUER 12C 29 8 27,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 16 38,00 253,240 1918

38 204 AYLİN GERÇEK 12E 28 9 25,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 8 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 25 37,75 252,638 1935

39 364 ŞERİFE NUR ÇEVİK 12C 30 10 27,50 1 4 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 6 2 5,50 43 21 37,75 252,430 1939

40 300 ZEYNEP NUR ÇAPRAZ 12C 24 15 20,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 8 1,00 1 1 0,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 48 44 37,00 251,308 1956

41 609 ELA ÖZDEMİR 12B 33 3 32,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 40 11 37,25 250,303 1975

42 331 EBR R TUNÇ 12C 26 12 23,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 42 22 36,50 249,350 1986

43 229 HAVVA NUR GÜNEŞ 12A 28 9 25,75 2 0 2,00 7 8 5,00 2 4 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 42 25 35,75 246,738 2027

44 295 NİSANUR PEYNİRCİ 12B 28 8 26,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 6 2 5,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 41 21 35,75 246,565 2029

45 321 HAYRUNNİSA SAYMA 12D 26 12 23,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 41 22 35,50 246,320 2036

46 553 AYŞE SILA AKAR 12B 25 13 21,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 7 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 42 30 34,50 243,473 2076

47 275 HAVVANUR ERSOY 12A 25 11 22,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 38 17 33,75 241,093 2118

48 376 EBRAR ÇELİK 12D 26 8 24,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 5 0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 41 29 33,75 240,905 2121

49 170 İLAYDA DEMİRAYAK 12C 26 10 23,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 37 17 32,75 237,870 2170

50 345 AYŞE EBRAR YAVUZ 12D 27 10 24,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 37 17 32,75 237,710 2173

51 265 ÜNZİLE NUR BÖCEK 12C 28 10 25,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 38 23 32,25 236,070 2202

52 174 CEREN TEKİN 12B 28 10 25,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 36 16 32,00 235,325 2212

53 4 EBRAR MANAV 12B 26 10 23,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 6 1,50 37 23 31,25 233,320 2259

54 351 NİSA ÖZTÜRK 12A 26 11 23,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 41 41 30,75 231,813 2285

55 381 BETÜL KÜBRA SAKA 12B 21 17 16,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 4 3,00 36 26 29,50 228,913 2322

56 330 ELİF ENEZ 12E 26 11 23,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 20 29,00 226,538 2347

57 172 AYŞENUR ÇOBANKAYA 12E 23 16 19,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 32 19 27,25 221,825 2405

58 368 BETÜL GÜR 12C 28 3 27,25 28 3 27,25 220,753 2421
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MELTEM 1. YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OS00-SS.35TYT01) 72 72 244 2980

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,30 8,80 24,10 2,37 1,70 1,94 1,83 1,65 1,42 2,00 1,48 1,63 2,76 1,21 2,45 10,40 4,54 9,26 2,32 0,59 2,18 1,84 1,65 1,43 1,59 1,82 1,14 2,19 1,05 1,93 53,60 24,49 47,48 280,790

Okul Ortalaması 26,89 9,85 24,43 2,43 1,72 2,00 2,03 1,68 1,61 2,18 1,54 1,80 3,10 1,29 2,77 5,18 4,00 4,18 0,79 0,47 0,67 0,79 1,21 0,49 0,54 1,39 0,19 1,22 0,90 1,00 45,15 24,05 39,14 257,090

KATILIMLAR

59 283 ESMA NUR YUSUL 12D 20 11 17,25 2 0 2,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 30 14 26,50 219,788 2431

60 430 ELİF ASILDAN 12C 22 12 19,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 33 26 26,50 219,590 2433

61 298 MELİSA KIZILYOL 12C 22 15 18,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 31 31 23,25 209,843 2568

62 421 HAVVA NUR KINIK 12D 19 15 15,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 8 6 6,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 33 41 22,75 208,743 2577

63 32 ESMA MERCİMEK 12A 13 21 7,75 1 1 0,75 3 2 2,50 8 5 6,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 2 4 1,00 1 3 0,25 31 42 20,50 203,043 2627

64 307 BEYZA GİRKİN 12C 20 13 16,75 1 3 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 27 26 20,50 201,733 2643

65 551 ŞEVVAL ERGAN 12B 18 18 13,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 32 19,00 197,625 2687

66 341 YASEMİN DEMİR 12D 17 20 12,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 28 37 18,75 197,175 2694

67 423 MELİSA KOSOVA 12B 17 13 13,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 24 23 18,25 195,318 2711

68 303 NURTEN POYRAZ 12D 17 13 13,75 1 2 0,50 1 4 0,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 12 0,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 6 -1,50 28 47 16,25 189,198 2760

69 344 HAVVA NUR TOBUZ 12D 14 24 8,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 8 -1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 21 59 6,25 159,785 2892

70 297 HANİFE AYD N 12C 8 20 3,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 14 33 5,75 158,965 2899

71 290 GÜLSÜM GÜMÜŞ 12D 12 24 6,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 12 28 5,00 156,320 2908

72 425 HAVVANUR EKİCİ 12D 9 31 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 18 -2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 0 7 -1,75 2 4 1,00 22 82 1,50 146,378 2930
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