
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 74 158 158 3007

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,54 8,21 26,48 2,62 1,35 2,28 2,12 1,31 1,79 2,67 1,20 2,38 3,49 0,51 3,36 12,99 3,61 12,09 1,17 0,42 1,06 0,96 2,16 0,42 1,24 1,49 0,87 1,44 1,28 1,12 57,24 21,54 51,85 294,620

Okul Ortalaması 26,69 9,96 24,20 2,80 1,30 2,47 2,15 1,18 1,85 2,49 1,32 2,16 3,46 0,76 3,27 6,91 3,22 6,10 0,16 0,18 0,12 0,24 1,26 -0,07 0,32 0,84 0,11 0,76 0,73 0,57 45,98 20,75 40,78 262,070

KATILIMLAR

1 610 NUREFŞAN ÜRÜÇ 12A 36 4 35,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 3 16,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 75 15 71,25 352,805 443

2 455 MERYEM ŞULE İÇTEN 12B 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 16 5 14,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 74 22 68,50 345,070 541

3 294 İCLAL ALTINEL 12A 34 5 32,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 2 13,50 5 1 4,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 73 20 68,00 343,223 562

4 679 ESMA NUR ÇAKIR 12D 35 3 34,25 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 18 0 18,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 68 6 66,50 338,408 617

5 159 RUMEYSA * İSAN 12C 35 3 34,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 14 3 13,25 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 68 11 65,25 334,653 666

6 178 İREM KARAKAFA 12B 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 3 16,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 68 19 63,25 329,205 764

7 603 FEYZA HÜRATA 12C 36 2 35,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 13 3 12,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 63 13 59,75 317,800 982

8 313 KÜBRA YİĞİT 12A 33 4 32,00 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 13 3 12,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 62 12 59,00 316,110 1019

9 306 ESRA ACAR 12D 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 61 8 59,00 315,793 1024

10 280 NUREFŞAN KOCAGÖZ 12B 31 6 29,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 13 3 12,25 1 2 0,50 59 15 55,25 305,020 1279

11 335 HANİFE ÖZALTAN 12B 31 6 29,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 17 3 16,25 58 13 54,75 303,510 1314

12 323 AMİNE ŞENAL 12B 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 10 2 9,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 59 19 54,25 301,843 1344

13 553 AYŞE SILA AKAR 12B 33 7 31,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 10 6 8,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 58 18 53,50 299,578 1410

14 454 ZEYNEP ERTOĞRUL 12A 34 4 33,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 59 24 53,00 297,750 1445

15 329 EMİNE SUDE AKKAYA 12B 33 6 31,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 8 9 5,75 57 18 52,50 296,455 1477

16 433 GÜLSÜM KOŞMAZ 12D 38 2 37,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 54 6 52,50 295,675 1500

17 355 ELİF NUR YENİADAM 12C 32 7 30,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 11 7 9,25 0 2 -0,50 57 20 52,00 295,088 1520

18 338 MEDİNE EYE 12B 30 7 28,25 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 8 3 7,25 1 2 0,50 1 0 1,00 55 14 51,50 293,918 1540

19 284 MELİSA OK 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 7 0 7,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 56 18 51,50 293,650 1546

20 346 NESİBE KARAMAN 12B 32 5 30,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 8 3 7,25 54 11 51,25 292,778 1572

21 197 RUMEYSA KANAT 12D 27 9 24,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 4 8,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 55 17 50,75 292,098 1585

22 301 İKBAL ALTINTAŞ 12D 36 4 35,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 56 20 51,00 291,520 1599

23 342 AYŞE VERDA DABAN 12A 33 6 31,50 2 2 1,50 3 0 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 9 6 7,50 1 4 0,00 1 1 0,75 2 4 1,00 56 26 49,50 287,465 1697

24 314 HAT *E EREN 12C 32 6 30,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 10 5 8,75 52 12 49,00 286,015 1732

25 309 FATMA ZEHRA BAYIRCI 12B 26 12 23,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 3 13,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 55 27 48,25 284,685 1760

26 264 NİSA BİLGİN 12B 30 4 29,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 5 6,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 52 14 48,50 284,680 1762

27 295 NİSANUR PEYNİRCİ 12B 30 6 28,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 10 2 9,50 51 11 48,25 284,010 1780

28 273 RAVZA YAMAN 12D 34 5 32,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 3 2,25 1 0 1,00 1 0 1,00 52 15 48,25 283,538 1789

29 331 EBRAR TUNÇ 12C 28 11 25,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 53 21 47,75 282,993 1800
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,54 8,21 26,48 2,62 1,35 2,28 2,12 1,31 1,79 2,67 1,20 2,38 3,49 0,51 3,36 12,99 3,61 12,09 1,17 0,42 1,06 0,96 2,16 0,42 1,24 1,49 0,87 1,44 1,28 1,12 57,24 21,54 51,85 294,620

Okul Ortalaması 26,69 9,96 24,20 2,80 1,30 2,47 2,15 1,18 1,85 2,49 1,32 2,16 3,46 0,76 3,27 6,91 3,22 6,10 0,16 0,18 0,12 0,24 1,26 -0,07 0,32 0,84 0,11 0,76 0,73 0,57 45,98 20,75 40,78 262,070

KATILIMLAR

30 426 FATMANUR KAYA 12D 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 5 0 5,00 6 0 6,00 1 1 0,75 51 17 46,75 279,478 1877

31 272 DERYA ÇOBAN 12A 32 8 30,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 51 23 45,25 274,725 1990

32 265 ÜNZİL  NUR BÖCEK 12C 32 7 30,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 5 2 4,50 48 13 44,75 273,213 2031

33 463 BAŞAK ALTUN 12C 28 10 25,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 11 3 10,25 0 1 -0,25 50 23 44,25 272,310 2049

34 4 EBRAR MANAV 12B 30 6 28,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 7 4 6,00 47 17 42,75 267,400 2142

35 609 ELA ÖZDEMİR 12B 31 5 29,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 3 3 2,25 46 13 42,75 267,238 2144

36 374 HATICE NUR KAPLAN 12B 30 7 28,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 46 15 42,25 265,983 2174

37 376 EBRAR ÇELİK 12D 28 9 25,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 8 2 7,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 48 26 41,50 263,933 2223

38 324 AYŞENAZ KURUER 12C 30 6 28,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 44 11 41,25 262,940 2243

39 364 ŞERİFE NUR ÇEVİK 12C 30 7 28,25 2 2 1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 5 1 4,75 44 13 40,75 261,393 2274

40 204 AYLİN GERÇEK 12E 26 12 23,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 7 3 6,25 44 19 39,25 257,545 2329

41 345 AYŞE EBRAR YAVUZ 12D 29 8 27,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 43 15 39,25 257,025 2337

42 281 MEL KE KOCATAŞ 12D 27 11 24,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 21 38,75 255,903 2348

43 440 AYŞE BAYRAK 12A 24 12 21,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 10 3 9,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 46 30 38,50 255,550 2360

44 328 KERİME BAYCAN 12D 28 8 26,00 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 6 -0,50 43 18 38,50 254,890 2368

45 170 İLAYDA DEMİRAYAK 12C 26 10 23,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 3 1,25 42 16 38,00 253,705 2377

46 300 ZEYNEP NUR ÇAPRAZ 12C 25 15 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 12 -1,00 0 1 -0,25 0 7 -1,75 4 3 3,25 4 2 3,50 49 46 37,50 252,688 2395

47 325 ECRİN ÇAKIR 12A 27 6 25,50 10 3 9,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 4 1,00 42 19 37,25 251,280 2416

48 668 ESMA HACMUSA 12E 20 20 15,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 6 4 5,00 1 1 0,75 43 28 36,00 248,800 2450

49 322 RÜMEYSA KARAARSLAN 12D 26 12 23,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 42 23 36,25 248,435 2457

50 174 CEREN TEKİN 12B 22 13 18,75 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 6 0 6,00 0 1 -0,25 40 19 35,25 246,008 2490

51 267 EMİNE ÖZDEMİR 12C 25 11 22,25 5 0 5,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 21 33,75 241,063 2558

52 340 AYŞE NAZ KERSİN 12C 23 13 19,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 2 4,50 37 21 31,75 235,318 2618

53 321 HAYRUNNİSA SAYMA 12D 24 8 22,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 21 31,75 235,055 2621

54 275 HAVVANUR ERSOY 12A 25 9 22,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 17 31,75 234,988 2622

55 368 BETÜL GÜR 12C 28 2 27,50 4 1 3,75 32 3 31,25 232,800 2637

56 430 ELİF ASILDAN 12C 21 19 16,25 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 39 34 30,50 231,998 2646

57 32 ESMA MERCİMEK 12A 19 14 15,50 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 10 10 7,50 0 2 -0,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 39 36 30,00 230,605 2662

58 330 ELİF ENEZ 12E 24 14 20,50 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 35 23 29,25 227,670 2685
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,54 8,21 26,48 2,62 1,35 2,28 2,12 1,31 1,79 2,67 1,20 2,38 3,49 0,51 3,36 12,99 3,61 12,09 1,17 0,42 1,06 0,96 2,16 0,42 1,24 1,49 0,87 1,44 1,28 1,12 57,24 21,54 51,85 294,620

Okul Ortalaması 26,69 9,96 24,20 2,80 1,30 2,47 2,15 1,18 1,85 2,49 1,32 2,16 3,46 0,76 3,27 6,91 3,22 6,10 0,16 0,18 0,12 0,24 1,26 -0,07 0,32 0,84 0,11 0,76 0,73 0,57 45,98 20,75 40,78 262,070

KATILIMLAR

59 351 NİSANUR ÖZTÜRK 12A 25 15 21,25 5 3 4,25 2 5 0,75 3 3 2,25 35 26 28,50 225,428 2702

60 381 BETÜL KÜBRA SAKA 12B 17 21 11,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 31 27,25 222,748 2724

61 678 İREM TAŞCI   21 14 17,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 9 5 7,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 35 31 27,25 222,030 2727

62 341 YASEMİN DEMİR 12D 22 12 19,00 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 2 0,50 31 16 27,00 221,070 2732

63 283 ESMA NUR YUSUL 12D 22 9 19,75 2 0 2,00 4 0 4,00 2 3 1,25 30 12 27,00 220,973 2733

64 421 HAVVA NUR KINIK 12D 13 19 8,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 9 6 7,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 34 44 23,00 210,468 2804

65 384 EMİNE NUR ÖZDEMİR 12B 17 16 13,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 7 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 30 33 21,75 206,045 2829

66 307 BEYZA GİRKİN   18 14 14,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 26 21 20,75 202,780 2848

67 172 AYŞENUR ÇOBANKAYA 12E 18 16 14,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 26 23 20,25 201,335 2852

68 344 HAVVA NUR TOBUZ 12D 14 16 10,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 24 31 16,25 189,795 2891

69 303 NURTEN POYRAZ 12D 13 13 9,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 5 2 4,50 0 2 -0,50 22 25 15,75 188,278 2895

70 293 HAVVANUR TİRAKİ 12D 13 27 6,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 24 34 15,50 187,998 2897

71 290 GÜLSÜM GÜMÜŞ 12D 15 19 10,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 22 29 14,75 185,223 2909

72 298 MELİSA KIZILYOL 12C 16 22 10,50 1 3 0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 23 33 14,75 185,170 2910

73 297 HANİFE AYDIN 12C 8 16 4,00 1 4 0,00 3 0 3,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 17 25 10,75 173,945 2943

74 425 HAVVANUR EKİCİ 12D 9 27 2,25 2 2 1,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 21 54 7,50 164,358 2960
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA GİRKİN 307   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,780 294,620 2 66 150 150 2848

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 2 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 16,00 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,12 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,62 1,85 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,12 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 2,62 9,75 9,81

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 5,25 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,12 1,06

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 5,25 6,22 13,15

Toplam: 120 26 21 20,75 17 24,00 40,79 51,86

TYT Türkçe eDdCCaAB bdEAEedadEbB D c E B   CAEEeeEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal bAC  d cc      BaEaE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eD   C  E                               

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM TAŞCI 678   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,030 294,620 1 61 144 144 2727

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 2 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 16,00 24,20 26,48

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,12 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,62 1,85 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,12 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 2,62 9,75 9,81

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 5,25 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,12 1,06

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 5,25 6,22 13,15

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,12 -0,07 0,42

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,12 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,12 0,62 2,41

Toplam: 120 35 31 27,25 23 24,00 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCdeABa     ebeBEddceAAEEDcBCaCAEEdDEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal e  Edba         BEa 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  Be AEb  CbD  BEa      a             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ce  b ECe eb   d    

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BAYRAK 440 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,550 294,620 7 43 126 126 2360

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 11 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 27,30 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,85 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,89 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,05 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,91 9,75 9,81

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 9,36 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,34 0,12 1,06

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 9,70 6,22 13,15

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,14 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,34 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 1,64 0,62 2,41

Toplam: 120 46 30 38,50 32 46,55 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBeCBe E   AdCddcDBABDeBEcDCBCdEaAaeBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEce  DCbcCAdBaECdeB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik cd  C EC  AC cBECD   B                  

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen eA ea   e     deD a 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE VERDA DABAN 342 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,465 294,620 5 23 102 102 1697

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 11 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,30 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,48 1,85 1,79

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,89 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,05 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,91 9,75 9,81

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 9,36 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,34 0,12 1,06

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 9,70 6,22 13,15

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,14 -0,07 0,42

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,16 0,11 0,87

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,34 0,57 1,12

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,64 0,62 2,41

Toplam: 120 56 26 49,50 41 46,55 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBaCBAdE bcAECEdBDBABDdBEEDCBCCEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdE d DCE Cce  ECEcB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C Ee  AC cBdC    a  b   a           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen Ccaec   Cc    EdDbae

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ÇOBAN 272 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,725 294,620 6 31 112 112 1990

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 11 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,30 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,50 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,48 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,89 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,05 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,91 9,75 9,81

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 9,36 6,10 12,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,34 0,12 1,06

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 9,70 6,22 13,15

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,14 -0,07 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,34 0,57 1,12

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 1,64 0,62 2,41

Toplam: 120 51 23 45,25 38 46,55 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCaABdDeEeECEDBabBBeAAbEDBBCCCAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D Cd d    eDCACcBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD C C eEA  Cb   B          a        e  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen bea e         dca D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ÇAKIR 325 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,280 294,620 8 47 130 130 2416

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 11 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 27,30 24,20 26,48

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 9,36 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,34 0,12 1,06

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 9,70 6,22 13,15

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,14 -0,07 0,42

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,16 0,11 0,87

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,34 0,57 1,12

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 1,64 0,62 2,41

Toplam: 120 42 19 37,25 31 46,55 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCaABEebEdECa BE BBaAAEEDB CCCAEE    

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Matematik CDCCBC  bA  C Dc Bb                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ACebb  eC cc  eEdaDc

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA MERCİMEK 32 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,605 294,620 10 57 140 140 2662

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 11 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 27,30 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,50 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,48 1,85 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,89 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,05 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 7,91 9,75 9,81

Matematik-1 30 10 10 7,50 25 9,36 6,10 12,09

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,34 0,12 1,06

TYT Matematik 40 10 12 7,00 18 9,70 6,22 13,15

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,14 -0,07 0,42

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,11 0,87

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,34 0,57 1,12

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,64 0,62 2,41

Toplam: 120 39 36 30,00 25 46,55 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBaCbeBE bdAECcec  BBDAcEE dc  eA EdDEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal    EE    C     BBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CB cAa   CbDa BEaC edc c  c d d      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen deecc ae b    aEEcD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 0 60
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR ERSOY 275 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,988 294,620 9 54 137 137 2622

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 11 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 27,30 24,20 26,48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,50 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,48 1,85 1,79

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,89 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,05 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 7,91 9,75 9,81

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 9,36 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,34 0,12 1,06

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 9,70 6,22 13,15

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,14 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,34 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,64 0,62 2,41

Toplam: 120 36 17 31,75 26 46,55 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBeCBA     b CEdBeBdBDABbEDeBCCEEAEbBc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal Cdae   Cd C      EBa

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik B D   aC      B                         

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e    A  b       D   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL ALTINEL 294 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,223 294,620 2 3 44 44 562

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 11 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,30 24,20 26,48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,50 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,48 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,89 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 7,91 9,75 9,81

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 9,36 6,10 12,09

Geometri 10 5 1 4,75 48 0,34 0,12 1,06

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 9,70 6,22 13,15

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,14 -0,07 0,42

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,16 0,11 0,87

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,34 0,57 1,12

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 1,64 0,62 2,41

Toplam: 120 73 20 68,00 57 46,55 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCCeBE AEAECEDBEbBBDcAcEDBBCaCAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal b CddEBBDCBDCbCBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDeCBCDAEAB CCD cB            D A Ca DA 

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen caab  bee D B eEE D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA YİĞİT 313 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,110 294,620 3 8 73 73 1019

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 11 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,30 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,50 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,48 1,85 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,89 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 7,91 9,75 9,81

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 9,36 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,34 0,12 1,06

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 9,70 6,22 13,15

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,14 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,11 0,87

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,34 0,57 1,12

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,64 0,62 2,41

Toplam: 120 62 12 59,00 49 46,55 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCbABE   AECEDBEdBBDAAEEDBBCCCAEEeDEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CEEd  D eDC CBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBa AEA  CCD  Bae      E             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Ae     e        EcD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ÖZTÜRK 351 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,428 294,620 11 59 142 142 2702

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 11 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 27,30 24,20 26,48

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 9,36 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,34 0,12 1,06

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 9,70 6,22 13,15

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,14 -0,07 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,11 0,87

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,34 0,57 1,12

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 1,64 0,62 2,41

Toplam: 120 35 26 28,50 24 46,55 40,79 51,86

TYT Türkçe CADdeCBAdEaeEAdCEdBbaAaDceEEDCBCCEbAdABe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Matematik   D  Ab   A   daCD                      

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ebDaEeb       EeDbdB

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Hayvanlar 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUREFŞAN ÜRÜÇ 610 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,805 294,620 1 1 30 30 443

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 11 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,30 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,50 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,85 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,89 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 7,91 9,75 9,81

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 9,36 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,34 0,12 1,06

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 9,70 6,22 13,15

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,14 -0,07 0,42

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,16 0,11 0,87

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,34 0,57 1,12

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 1,64 0,62 2,41

Toplam: 120 75 15 71,25 59 46,55 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCCABEDAEAECEDBEddBDAAEEDBBCaCAEEBeEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D dEEEc DCBDCACBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDC BaDAEAc CCD EBECC a   E             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen AC    cCe c B eEcaD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERTOĞRUL 454 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,750 294,620 4 14 91 91 1445

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 11 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,30 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,50 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,48 1,85 1,79

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,89 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,05 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,91 9,75 9,81

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 9,36 6,10 12,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,34 0,12 1,06

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 9,70 6,22 13,15

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,14 -0,07 0,42

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,16 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,34 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 1,64 0,62 2,41

Toplam: 120 59 24 53,00 44 46,55 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCaABEDbdA CEDBE BBDAAEEDBBCCCAEEeDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAddEa  DCe CAeBaEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBa AEA  CCD dBEC         d d        

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Aeeeb ceb c d  d  D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AMİNE ŞENAL 323 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,843 294,620 5 12 87 87 1344

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 8,65 6,22 13,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,07 0,42

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,14 0,11 0,87

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,47 0,57 1,12

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 0,57 0,62 2,41

Toplam: 120 59 19 54,25 45 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCCABEeAEAECEeBEdBBDAAEEDBBCaCAEEBacb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal adCEdEBBDbBDC CB ECb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  Ba AEA  CCD  Ba                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  e     Caae     EaD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE SILA AKAR 553 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,578 294,620 6 13 90 90 1410

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 8,65 6,22 13,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,07 0,42

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,14 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,47 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,57 0,62 2,41

Toplam: 120 58 18 53,50 45 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCCABEDeEAECEeBECaBDcAEEDcBCCeAEEBeEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal eAdEEEB  beDCACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD   CDAE    CD cBE      ecbad          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  d        D     E   

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KÜBRA SAKA 381 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,748 294,620 17 60 143 143 2724

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 8,65 6,22 13,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,04 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,14 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,47 0,57 1,12

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,57 0,62 2,41

Toplam: 120 35 31 27,25 23 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe ADceCCAaE bdAEe eddbdBDcdEacBcCCaeEEBccd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal c CEaaBBDCe CAbBBE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD   e AEA       B C      c a           

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        b       c    

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN TEKİN 174 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,008 294,620 16 50 133 133 2490

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 8,65 6,22 13,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,04 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,14 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,47 0,57 1,12

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,57 0,62 2,41

Toplam: 120 40 19 35,25 29 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBdCdAB   E  eaeBddBBDdAEEbBBCaCAEEeaEe

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEEce DbBDC CBaEa 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD C        C D  B                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen         e           

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR MANAV 4 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,400 294,620 13 34 117 117 2142

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 8,65 6,22 13,15

Toplam: 120 47 17 42,75 36 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBCdBAEE  ad CECBDcABDdBEE CBCCEEAEbBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdcDA bCE CcCecEa BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD C EC  A  cB aa       e              

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÖZDEMİR 609 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,238 294,620 14 35 118 118 2144

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 8,65 6,22 13,15

Toplam: 120 46 13 42,75 36 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCCAB   dAcCEDBEdcBDAAEaDBBC CAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEcc acb DCACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDa      Ad                 d           

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR ÖZDEMİR 384 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,045 294,620 18 65 149 149 2829

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 8,65 6,22 13,15

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,04 -0,07 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,14 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,47 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,57 0,62 2,41

Toplam: 120 30 33 21,75 18 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe bDaC   B b dAbCdbBcdacDAdEEcB CeCAEEBea 

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CEda BDb cC  caECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik d  a eD  Ad d     d          d  d       

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen da D            E  b

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE SUDE AKKAYA 329 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,455 294,620 7 15 92 92 1477

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 8,65 6,22 13,15

Toplam: 120 57 18 52,50 44 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBCCBAEED EAbCdCBDBABDeBEEDCBCdEEAcABe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal  EEDABDbEdCcCBDECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDbd EaD ba  BbCD     e  a c           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ZEHRA BAYIRCI 309 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,685 294,620 10 25 105 105 1760

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 8,65 6,22 13,15

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,04 -0,07 0,42

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,14 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,47 0,57 1,12

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 0,57 0,62 2,41

Toplam: 120 55 27 48,25 40 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCaABEbbE aCEeBddBBDAAEEDBBa dAEEBedb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DdeEEbB DCeDCACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDbCBC  EA  CCD  BbC  B   c C           

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Aaab cad  c c       

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFE ÖZALTAN 335 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,510 294,620 4 11 86 86 1314

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 8,65 6,22 13,15

Toplam: 120 58 13 54,75 46 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBCCBAdE b AcCEdBDBABDABEEDC baEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal edED dD   CAC  ECbBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCCAcCD AC EBE Db  B   C Bb           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATICE NUR KAPLAN 374 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,983 294,620 15 36 119 119 2174

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 8,65 6,22 13,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,14 0,11 0,87

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,47 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,57 0,62 2,41

Toplam: 120 46 15 42,25 35 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBaCBAd   bAaCEbBDBABDcBEEDCBCaEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdD  DCdaC deDEC aB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik B D   E       B                         

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e       b       D E 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARAKAFA 178 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,205 294,620 2 6 61 61 764

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 8,65 6,22 13,15

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,04 -0,07 0,42

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,14 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,47 0,57 1,12

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,57 0,62 2,41

Toplam: 120 68 19 63,25 53 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBaCBAEEDbEAEeECBeBABDcBEcDCBCaEaAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEeAcDCEBdcCBDECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCCAEaD AC  BECDb  B   C Bc   e       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ede    CC         E 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE EYE 338 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,918 294,620 8 18 96 96 1540

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 8,65 6,22 13,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,04 -0,07 0,42

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,14 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,47 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,57 0,62 2,41

Toplam: 120 55 14 51,50 43 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe  ADBaCBAEEDAEAECEb eBABD BbEDCBCaEEAcABb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CE D BDCEBdAaBDE EBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD    d  AC  BbeD       C              

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen        dC    c     B

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ŞULE İÇTEN 455 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,070 294,620 1 2 41 41 541

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 8,65 6,22 13,15

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,04 -0,07 0,42

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,14 0,11 0,87

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,47 0,57 1,12

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 0,57 0,62 2,41

Toplam: 120 74 22 68,50 57 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBbCaABEDAEAdCEeBECBBDAdEEDBeCCCAEcBDEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEEEBcDCeDCACBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBCDeaAB CCDbEBEC  e   E d  Bc CE D  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Ae    cC  b d  EddD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE KARAMAN 346 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,778 294,620 9 20 99 99 1572

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 8,65 6,22 13,15

Toplam: 120 54 11 51,25 43 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe CADB CBAEE  EAECaCceBABcABEEDCBCCEEAEdBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CE DABDbEcC  BeECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C Ea  Aa cB C                       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA BİLGİN 264 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,680 294,620 11 26 106 106 1762

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 8,65 6,22 13,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,04 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,14 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,47 0,57 1,12

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,57 0,62 2,41

Toplam: 120 52 14 48,50 40 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe CADB CBA E  Eec E cDBABDABEEDCBaCEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEED aD EBCeCB ECEcB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDaeA aD  C     Db         aC          

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         e          e

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR PEYNİRCİ 295 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,010 294,620 12 27 107 107 1780

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 8,65 6,22 13,15

Toplam: 120 51 11 48,25 40 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe C bB CBeEEDAEAdCEC DBdBDcBEEDCBCCEEAc BD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal  EE   bCdBC C DECEcB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  Ca CAa   AC  BECD         B            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUREFŞAN KOCAGÖZ 280 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,020 294,620 3 10 84 84 1279

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,81 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,22 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,85 9,75 9,81

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 8,44 6,10 12,09

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,21 0,12 1,06

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 8,65 6,22 13,15

Toplam: 120 59 15 55,25 46 47,88 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBbCBAE DAEAdCE B aABDeBEEDCBCaEEAEdBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal  EEeAcDC cCbCBDECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C E   AC  BbCDa  B   CaB  A    c   a

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ KERSİN 340 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,318 294,620 14 52 135 135 2618

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 5,17 6,22 13,15

Toplam: 120 37 21 31,75 26 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe CcDBCCBAE    AdecdBDcABDccEEaCBdaEEAcABe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEdD   bE CA eDECEca

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik B D   Ea   C  B   c                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ KURUER 324 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,940 294,620 9 38 121 121 2243

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,94 9,75 9,81

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,17 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,11 0,87

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,57 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,51 0,62 2,41

Toplam: 120 44 11 41,25 34 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe  ADaCC AdE  EAECEdBeBABDeBEEDCBCCEEAEdBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdD  D cBCACaDEa BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Fen         b     E   E 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100
Mayoz 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK ALTUN 463 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,310 294,620 8 33 116 116 2049

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 5,17 6,22 13,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,17 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,57 0,57 1,12

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,51 0,62 2,41

Toplam: 120 50 23 44,25 37 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBCCeAEE  cAcdEdBDBAdDABEEDeBCCEbAEbBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdDdBcCEBCeCeaEaacB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C E   AC  B dD C B   aa             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         b           

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL GÜR 368 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,800 294,620 15 55 138 138 2637

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 2 27,50 69 24,62 24,20 26,48

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 5,17 6,22 13,15

Toplam: 120 32 3 31,25 26 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe     CCBAEED EAECEC  B BD BEEDCBCeEEAE Be

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Matematik BCD C  e                                

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR TUNÇ 331 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,993 294,620 6 29 109 109 1800

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 5,17 6,22 13,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,17 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,11 0,87

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,57 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,51 0,62 2,41

Toplam: 120 53 21 47,75 40 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBCCBAEdbbEAECEdB aABDcBEEDCBCaEEAaeec

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdEDAeDCbBCdCBDECbBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BbD C E a Ab  BbC         C             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         b       D E 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ASILDAN 430 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,998 294,620 16 56 139 139 2646

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 5,17 6,22 13,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,17 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,57 0,57 1,12

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,51 0,62 2,41

Toplam: 120 39 34 30,50 25 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe CeDBedeedbeddedCabBbBABDcBEEDCcCaEEAEeBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEDAacC dCcCBDECccB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  aD   Ed      BdCe  d                   

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e       d     d D a 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR YENİADAM 355 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,088 294,620 3 17 95 95 1520

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 5,17 6,22 13,15

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,17 -0,07 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,57 0,57 1,12

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,51 0,62 2,41

Toplam: 120 57 20 52,00 43 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBCCBAEE dEAECEdBeBAdDdBEEDCBCCEEAEbBb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEcDA DCEBCeeBDEC dB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDaCAae cAC  BbC      a C Bc           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e  a                

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ÖZDEMİR 267 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,063 294,620 13 51 134 134 2558

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 5,17 6,22 13,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,17 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,57 0,57 1,12

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,51 0,62 2,41

Toplam: 120 39 21 33,75 28 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe  DBCbCABE ddAdCbeBEbB D AEEDBBCaCAEEacEe

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEEbe D eDac cBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD    c db       B                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        b          D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA HÜRATA 603 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,800 294,620 2 7 71 71 982

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 5,17 6,22 13,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,17 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,57 0,57 1,12

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,51 0,62 2,41

Toplam: 120 63 13 59,75 50 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCaABED EAECEDBd BBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DbCdaEB DCeDCeCBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBa   A  CCD cBEC  B  Bc             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  e     e        d   

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFE AYDIN 297 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,945 294,620 18 73 157 157 2943

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 16 4,00 10 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,17 6,22 13,15

Toplam: 120 17 25 10,75 9 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe  b aaeeA    d c   d  dBaA  Ec Baa EAbdeD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal edEabBD  Bac e EC aB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D           Bc                        

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAT *E EREN 314 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,015 294,620 5 24 104 104 1732

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 5,17 6,22 13,15

Toplam: 120 52 12 49,00 41 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe * BCCCABEb EAEeEeBEbBBDAAEEDBBCaCAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal  ACE d  DC  C  BBE E

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCdBeaAaA  CCD  B    a                 

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA DEMİRAYAK 170 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,705 294,620 11 45 128 128 2377

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 5,17 6,22 13,15

Toplam: 120 42 16 38,00 32 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe CADaaCB dEb cA dEdBeBABDedEEDC CCEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEDd DbEBaAC DEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D   Ee   d    e                       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KIZILYOL 298 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,170 294,620 17 72 156 156 2910

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 5,17 6,22 13,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,17 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,57 0,57 1,12

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,51 0,62 2,41

Toplam: 120 23 33 14,75 12 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe ebaCdaAea  EAEeceeddaBDccEEeBdCbCAEEdbEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal c aEdE    aDCb BBEd 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  a            c  ca                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        e            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA OK 284 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,650 294,620 4 19 97 97 1546

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 5,17 6,22 13,15

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,17 -0,07 0,42

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,11 0,11 0,87

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,57 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,51 0,62 2,41

Toplam: 120 56 18 51,50 43 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCCABEbddbdCEDBEbBBDcdEEDBBCCCAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal eACEdEB DCBcCAa BECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D  B D EA  C    B            D         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  e c  ab  c    dE D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA * İSAN 159 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,653 294,620 1 5 54 54 666

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 5,17 6,22 13,15

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,17 -0,07 0,42

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,11 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,57 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,51 0,62 2,41

Toplam: 120 68 11 65,25 54 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCCAaED EAE EDBEdBBDAAEEDBBCCCAEEBDEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEEEB DCdDCACcBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBC AEA  CCD cBaC  B   a          D  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Aab    C        d   

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFE NUR ÇEVİK 364 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,393 294,620 10 39 122 122 2274

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 5,17 6,22 13,15

Toplam: 120 44 13 40,75 34 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBaCBAdED  A CEbBDadaDABEEDCBCaEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEdD  D   CcaeDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD    e  A   B                         

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜNZİL  NUR BÖCEK 265 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,213 294,620 7 32 115 115 2031

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 5,17 6,22 13,15

Toplam: 120 48 13 44,75 37 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCaABE AEAEeEDBEbBdDdcEEDBBCCCAEEBbEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEEdc Db D A BaEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D   e  E        B    B   c  B          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR ÇAPRAZ 300 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,688 294,620 12 46 129 129 2395

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 18 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 24,62 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,79 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,17 1,85 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,99 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,94 9,75 9,81

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 5,07 6,10 12,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,10 0,12 1,06

TYT Matematik 40 2 13 -1,25 -3 5,17 6,22 13,15

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,17 -0,07 0,42

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,11 0,11 0,87

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,57 0,57 1,12

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 0,51 0,62 2,41

Toplam: 120 49 46 37,50 31 40,25 40,79 51,86

TYT Türkçe dADBbCBAcaDeEAEeEbBaaccDcBdEDCBCaEcAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdDABDCEcCbbeDECEdB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  db d Ee  d e B d b    a  aac  c        

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen eceaddbCCaDbEcEbDbEB

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE EBRAR YAVUZ 345 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,025 294,620 9 41 124 124 2337

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 3,88 6,22 13,15

Toplam: 120 43 15 39,25 33 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe eDBCCCAeE  EAECEeBcbBBD AEEDBBCaCAEbBbEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DdCEEbBaDCBDCc BaE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D   e  b        B                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ÇELİK 376 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,933 294,620 8 37 120 120 2223

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 3,88 6,22 13,15

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,15 -0,07 0,42

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,40 0,57 1,12

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 0,35 0,62 2,41

Toplam: 120 48 26 41,50 35 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe  eDBaCBeEa  bAceECdDaABDABEEDCBCCEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal Cdde  DedBCcCBDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD  AEa  A   B   E b                   

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ad aa   bb    c D bc

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR ÇAKIR 679 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,408 294,620 1 4 49 49 617

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45 3,88 6,22 13,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,15 -0,07 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,10 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,40 0,57 1,12

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,35 0,62 2,41

Toplam: 120 68 6 66,50 55 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBCCBAEE AE ECEbBDBABDABEEDCBCCEEAEbBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEED   CEBCA eDECEBa

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD CAECD AC  B CD C   B C BE           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e                 E 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR YUSUL 283 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,973 294,620 15 63 146 146 2733

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 3,88 6,22 13,15

Toplam: 120 30 12 27,00 23 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBdCBAdE dEebCEb  BAdD   E C  aEEAEcBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal  E D           E EBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D   a       B   b       a             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 0 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ACAR 306 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,793 294,620 2 9 74 74 1024

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 3,88 6,22 13,15

Toplam: 120 61 8 59,00 49 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCaABEbAEAECEDBEdBBDcAEEDBBCaCAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEEEBBDCeDCACBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  BC A b  Ce   B                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR KAYA 426 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,478 294,620 7 30 111 111 1877

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 3,88 6,22 13,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,15 -0,07 0,42

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,10 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,40 0,57 1,12

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,35 0,62 2,41

Toplam: 120 51 17 46,75 39 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCaABEDbEAdCEedEdBdDAAEEDBBCCCAEEBeEe

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEEEBcDaeeaebBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD C     A       B        E             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        a D          

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM GÜMÜŞ 290 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,223 294,620 20 71 155 155 2909

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 3,88 6,22 13,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,15 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,40 0,57 1,12

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,35 0,62 2,41

Toplam: 120 22 29 14,75 12 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe bD dCdea   EAaC edEdBcDbdbEeBBdbCAadBDb 

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal    E d    BcCcdcBEd 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D               a                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen       be         eD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KOŞMAZ 433 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,675 294,620 3 16 93 93 1500

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 3,88 6,22 13,15

Toplam: 120 54 6 52,50 44 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBCCBAEEDeEAECECBDBABDABEEDCBCaEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdEDd  CE CACeDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD           B  a                      

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA NUR KINIK 421 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,468 294,620 16 64 148 148 2804

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 19 8,25 21 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 3,88 6,22 13,15

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,15 -0,07 0,42

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,10 0,11 0,87

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,40 0,57 1,12

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 0,35 0,62 2,41

Toplam: 120 34 44 23,00 19 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe bADBdCeA E  dA eb BeebdD a E bcbabEAaAea

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEEaedDeccCAbe EaaBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik B D   b    CCEBaCcE ba   Cd             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ec  b A eD ac d  AEc

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 2 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA NUR TOBUZ 344 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,795 294,620 17 68 152 152 2891

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 3,88 6,22 13,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,15 -0,07 0,42

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,10 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,40 0,57 1,12

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,35 0,62 2,41

Toplam: 120 24 31 16,25 14 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe  D CCaAe   Eecec BdddBDe EcaBdddCAEE b  

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal  deEddB Da DC aBBda 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D    D a       ca      d            e  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen     c  b   D        

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR EKİCİ 425 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,358 294,620 21 74 158 158 2960

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 27 2,25 6 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 3,88 6,22 13,15

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,15 -0,07 0,42

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,10 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,40 0,57 1,12

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 0,35 0,62 2,41

Toplam: 120 21 54 7,50 6 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe bbeaaaceceAEedCED  bBBaAb cDac baedbdace

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAbc dBdc cbb acBE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  e  c c  A   C  ad C    E               

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen deCb ea e cD aed eaA

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR TİRAKİ 293 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,998 294,620 19 70 154 154 2897

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,88 6,22 13,15

Toplam: 120 24 34 15,50 13 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe aAeBaCaAaEbdEbbedaaDcceDeBEEcdaaaEaAacde

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEcD deCEeCA BcEa BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik       a                                 

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA SAYMA 321 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,055 294,620 13 53 136 136 2621

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 3,88 6,22 13,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,15 -0,07 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,10 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,40 0,57 1,12

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,35 0,62 2,41

Toplam: 120 37 21 31,75 26 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBbCCABED bA C aBEdBBDddEEDc   dAEE DE 

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D edEEB  edeCd BBEa 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik bDb Bd   A   C c          b             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen    c              D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL ALTINTAŞ 301 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,520 294,620 5 22 101 101 1599

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 3,88 6,22 13,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,15 -0,07 0,42

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,11 0,87

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,40 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,35 0,62 2,41

Toplam: 120 56 20 51,00 43 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBCCBAEEDbbAECECBbBABDABEEDCBCCEEAEbBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdEDA DaEcCcCBDECaBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik Baab   a  AC  B b        d  c e         

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen a       bc    E D   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERİME BAYCAN 328 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,890 294,620 11 44 127 127 2368

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 3,88 6,22 13,15

Toplam: 120 43 18 38,50 32 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBaCBAdE  ae C bBcBdBDABEEDCBCaEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdEDd  abBCACBDECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik        a  d  c a  c       C b           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEL KE KOCATAŞ 281 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,903 294,620 10 42 125 125 2348

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 3,88 6,22 13,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,15 -0,07 0,42

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,10 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,40 0,57 1,12

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,35 0,62 2,41

Toplam: 120 44 21 38,75 32 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBbCeA Ee cccCECBDBcaDABEEDCBCaEEAEbBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdbb DCdBCACeeEC eB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD C ce  A   B                         

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen a       C           

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURTEN POYRAZ 303 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,278 294,620 18 69 153 153 2895

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 3,88 6,22 13,15

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,15 -0,07 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,10 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,40 0,57 1,12

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,35 0,62 2,41

Toplam: 120 22 25 15,75 13 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe cD b CAe   dA C  e bcaDdA EedBaCCAEb    

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal ed c    eC  d CBaEab

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik C   Ba  E    C   B           c          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen cd                  

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 2 20
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA YAMAN 273 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,538 294,620 6 28 108 108 1789

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 3,88 6,22 13,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,15 -0,07 0,42

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,10 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,40 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,35 0,62 2,41

Toplam: 120 52 15 48,25 40 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCaCABED EAdCEeBEdBBDAAEEDBBCCCAEEBeEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEddBaDeBeCcCBBECa

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D      bA  d    eE                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        C          D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA KANAT 197 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,098 294,620 4 21 100 100 1585

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 3,88 6,22 13,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,15 -0,07 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,11 0,87

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,40 0,57 1,12

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,35 0,62 2,41

Toplam: 120 55 17 50,75 42 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe CADBaCBAdEe EAEdaCBDaABDcBEE C CaEEAEb D

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdDA DCEBCAC DECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C a   AC cBaC    e   C              

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         d     c D Ee

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KARAARSLAN 322 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,435 294,620 12 49 132 132 2457

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 3,88 6,22 13,15

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,15 -0,07 0,42

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,11 0,87

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,40 0,57 1,12

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,35 0,62 2,41

Toplam: 120 42 23 36,25 30 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe ADdCCCABEe EedCaDBddcBDddEEDd CCCAEEBDEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAaEEEBc  eDaACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik       D          Bb    B     a          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen d      b  b    c a  

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN DEMİR 341 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,070 294,620 14 62 145 145 2732

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 21 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 21,92 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,40 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,69 1,85 1,79

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,04 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,32 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,45 9,75 9,81

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 3,90 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,12 1,06

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 3,88 6,22 13,15

Toplam: 120 31 16 27,00 23 35,60 40,79 51,86

TYT Türkçe ADcC dABE  EAcC DaECc edeEE BBCaCAEEebEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D Cd E   Ca    BBE E

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik d        d       B                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN GERÇEK 204 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,545 294,620 1 40 123 123 2329

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 4 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 18,12 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,85 1,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,25 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,69 9,75 9,81

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 3,19 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,12 1,06

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 3,19 6,22 13,15

Toplam: 120 44 19 39,25 33 31,19 40,79 51,86

TYT Türkçe ADBCCdeBE edAcC DBadBBDeAEEaBBCCCAEddeEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CdaE  cCa CACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik aD CBd   A  C c  B    B                 

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ÇOBANKAYA 172 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,335 294,620 4 67 151 151 2852

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 4 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 18,12 24,20 26,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,94 1,85 1,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,25 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,69 9,75 9,81

Toplam: 120 26 23 20,25 17 31,19 40,79 51,86

TYT Türkçe ADa eaAe  ddAEe  B daBDeAEEecBCadAEEBaEc

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal bdCEE     eDCcaBBEad

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ENEZ 330 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,670 294,620 3 58 141 141 2685

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 4 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 18,12 24,20 26,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,94 1,85 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,25 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,69 9,75 9,81

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 3,19 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,12 1,06

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 3,19 6,22 13,15

Toplam: 120 35 23 29,25 24 31,19 40,79 51,86

TYT Türkçe CAbBCCBAaEb bAdCd BbBABaABEEeaeeCEEAEdBa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdeb  CE CACacEa cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  Caa      A                             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ / KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA HACMUSA 668 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,800 294,620 2 48 131 131 2450

Puanı Hesaplanan: 74 158 158 2992

Katılımlar: 4 74 158 158 3007

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 18,12 24,20 26,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,47 2,28

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,94 1,85 1,79

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 2,16 2,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,27 3,36

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,69 9,75 9,81

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 3,19 6,10 12,09

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,12 1,06

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 3,19 6,22 13,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,07 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,11 0,87

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,19 0,57 1,12

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,19 0,62 2,41

Toplam: 120 43 28 36,00 30 31,19 40,79 51,86

TYT Türkçe eDBdCbABEebEedCEcdcbcBDAAEdDaBdadAEEaaEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAdEEEB DCBcdACBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD C    aA  C c  Bb    d                

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen                 d D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

74 158 158 3007

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme A

57

%77,03

4

%5,41

2

%2,70
 

6

%8,11

4

%5,41

1

%1,35

Doğru (%77,03)

Yanlış (%17,57)

Boş (%5,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Sözcükte Anlam D  

4

%5,41
 

66

%89,19

1

%1,35

3

%4,05
 

Doğru (%89,19)

Yanlış (%6,76)

Boş (%4,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Söz Öbeklerinde Anlam B

6

%8,11

58

%78,38

2

%2,70

3

%4,05

1

%1,35

4

%5,41
 

Doğru (%78,38)

Yanlış (%16,22)

Boş (%5,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Sözcükte Anlam C

3

%4,05

4

%5,41

56

%75,68

4

%5,41

1

%1,35

6

%8,11
 

Doğru (%75,68)

Yanlış (%16,22)

Boş (%8,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Cümlede Kavramlar C

2

%2,70

1

%1,35

62

%83,78

4

%5,41

2

%2,70

3

%4,05
 

Doğru (%83,78)

Yanlış (%12,16)

Boş (%4,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 İki Cümleyi Birleştirme C

25

%33,78

6

%8,11

28

%37,84

6

%8,11

5

%6,76

4

%5,41
 

Doğru (%37,84)

Yanlış (%56,76)

Boş (%5,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama A

63

%85,14
 

1

%1,35
 

8

%10,81

2

%2,70
 

Doğru (%85,14)

Yanlış (%12,16)

Boş (%2,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B

4

%5,41

58

%78,38
  

11

%14,86

1

%1,35
 

Doğru (%78,38)

Yanlış (%20,27)

Boş (%1,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları E

4

%5,41

1

%1,35

1

%1,35

2

%2,70

53

%71,62

13

%17,57
 

Doğru (%71,62)

Yanlış (%10,81)

Boş (%17,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Sıfat Tamlamaları D

1

%1,35

10

%13,51
 

20

%27,03

8

%10,81

35

%47,30
 

Doğru (%27,03)

Yanlış (%25,68)

Boş (%47,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Ekler ve Ek Çeşitleri A

11

%14,86

12

%16,22
 

8

%10,81

6

%8,11

37

%50,00
 

Doğru (%14,86)

Yanlış (%35,14)

Boş (%50,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

74 158 158 3007

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Cümlenin Ögeleri - Karma E

2

%2,70

1

%1,35

1

%1,35

21

%28,38

41

%55,41

8

%10,81
 

Doğru (%55,41)

Yanlış (%33,78)

Boş (%10,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Noktalama İşaretleri - Karma A

54

%72,97

3

%4,05

1

%1,35

2

%2,70

9

%12,16

5

%6,76
 

Doğru (%72,97)

Yanlış (%20,27)

Boş (%6,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler E

3

%4,05

4

%5,41

10

%13,51

15

%20,27

31

%41,89

11

%14,86
 

Doğru (%41,89)

Yanlış (%43,24)

Boş (%14,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Noktalama İşaretleri - Karma C   

53

%71,62

3

%4,05

15

%20,27

3

%4,05
 

Doğru (%71,62)

Yanlış (%24,32)

Boş (%4,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı E

5

%6,76

6

%8,11

7

%9,46

5

%6,76

39

%52,70

12

%16,22
 

Doğru (%52,70)

Yanlış (%31,08)

Boş (%16,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Anlatım Teknikleri D

3

%4,05

5

%6,76

2

%2,70

32

%43,24

23

%31,08

9

%12,16
 

Doğru (%43,24)

Yanlış (%44,59)

Boş (%12,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

8

%10,81

52

%70,27

4

%5,41

5

%6,76

3

%4,05

2

%2,70
 

Doğru (%70,27)

Yanlış (%27,03)

Boş (%2,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Nasıl Yazmalıyız? E

5

%6,76

1

%1,35

4

%5,41

11

%14,86

47

%63,51

6

%8,11
 

Doğru (%63,51)

Yanlış (%28,38)

Boş (%8,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C

1

%1,35

20

%27,03

14

%18,92

30

%40,54
 

9

%12,16
 

Doğru (%18,92)

Yanlış (%68,92)

Boş (%12,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

5

%6,76

51

%68,92

8

%10,81

6

%8,11
 

4

%5,41
 

Doğru (%68,92)

Yanlış (%25,68)

Boş (%5,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Paragrafı İkiye Ayırma B

4

%5,41

56

%75,68

4

%5,41

6

%8,11

1

%1,35

3

%4,05
 

Doğru (%75,68)

Yanlış (%20,27)

Boş (%4,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

4

%5,41
 

1

%1,35

66

%89,19

3

%4,05
  

Doğru (%89,19)

Yanlış (%10,81)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

74 158 158 3007

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

33

%44,59

1

%1,35

15

%20,27

9

%12,16

9

%12,16

7

%9,46
 

Doğru (%44,59)

Yanlış (%45,95)

Boş (%9,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

50

%67,57

2

%2,70

7

%9,46

12

%16,22

1

%1,35

2

%2,70
 

Doğru (%67,57)

Yanlış (%29,73)

Boş (%2,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Paragrafın Yorumlanması E  

4

%5,41

1

%1,35

1

%1,35

62

%83,78

6

%8,11
 

Doğru (%83,78)

Yanlış (%8,11)

Boş (%8,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Paragrafın Konusu E

2

%2,70
 

4

%5,41

1

%1,35

67

%90,54
  

Doğru (%90,54)

Yanlış (%9,46)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafın Yorumlanması D

3

%4,05

1

%1,35

4

%5,41

54

%72,97

5

%6,76

7

%9,46
 

Doğru (%72,97)

Yanlış (%17,57)

Boş (%9,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

3

%4,05

59

%79,73

5

%6,76

4

%5,41

1

%1,35

2

%2,70
 

Doğru (%79,73)

Yanlış (%17,57)

Boş (%2,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 Diyaloğun Yorumlanması B

1

%1,35

55

%74,32

5

%6,76

2

%2,70

2

%2,70

9

%12,16
 

Doğru (%74,32)

Yanlış (%13,51)

Boş (%12,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Paragrafa Özgü Soru Kökü C

5

%6,76

2

%2,70

57

%77,03

4

%5,41

1

%1,35

5

%6,76
 

Doğru (%77,03)

Yanlış (%16,22)

Boş (%6,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Paragrafın Konusu C

30

%40,54

3

%4,05

31

%41,89

3

%4,05

2

%2,70

5

%6,76
 

Doğru (%41,89)

Yanlış (%51,35)

Boş (%6,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

3

%4,05

1

%1,35

60

%81,08

5

%6,76

4

%5,41

1

%1,35
 

Doğru (%81,08)

Yanlış (%17,57)

Boş (%1,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-36 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

72

%97,30
   

2

%2,70
  

Doğru (%97,30)

Yanlış (%2,70)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-34 Paragrafın Yorumlanması E

1

%1,35

1

%1,35
 

1

%1,35

69

%93,24

2

%2,70
 

Doğru (%93,24)

Yanlış (%4,05)

Boş (%2,70)



KURUM SORU ANALİZİ

KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

74 158 158 3007

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafın Yorumlanması E

3

%4,05

5

%6,76

2

%2,70

2

%2,70

62

%83,78
  

Doğru (%83,78)

Yanlış (%16,22)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-39 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

2

%2,70

53

%71,62
 

6

%8,11

8

%10,81

5

%6,76
 

Doğru (%71,62)

Yanlış (%21,62)

Boş (%6,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Paragrafın Yorumlanması D

7

%9,46

7

%9,46

4

%5,41

38

%51,35

16

%21,62

2

%2,70
 

Doğru (%51,35)

Yanlış (%45,95)

Boş (%2,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

5

%6,76

2

%2,70

7

%9,46

2

%2,70

55

%74,32

3

%4,05
 

Doğru (%74,32)

Yanlış (%21,62)

Boş (%4,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

30

%40,54

13

%17,57

3

%4,05

13

%17,57

7

%9,46

8

%10,81
 

Doğru (%40,54)

Yanlış (%48,65)

Boş (%10,81)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Boylardan Devlete D

3

%4,23

4

%5,63

2

%2,82

46

%64,79

10

%14,08

6

%8,45
 

Doğru (%64,79)

Yanlış (%26,76)

Boş (%8,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Türklerin İslamiyet’i Kabulü A

28

%39,44

4

%5,63
 

11

%15,49

1

%1,41

27

%38,03
 

Doğru (%39,44)

Yanlış (%22,54)

Boş (%38,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Mustafa Kemal’in Hayatı C

2

%2,82

1

%1,41

48

%67,61

4

%5,63

8

%11,27

8

%11,27
 

Doğru (%67,61)

Yanlış (%21,13)

Boş (%11,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler E   

2

%2,82

17

%23,94

51

%71,83

1

%1,41
 

Doğru (%71,83)

Yanlış (%26,76)

Boş (%1,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri E

4

%5,63
 

5

%7,04

18

%25,35

34

%47,89

10

%14,08
 

Doğru (%47,89)

Yanlış (%38,03)

Boş (%14,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Doğa ve İnsan Etkileşimi E

3

%4,23

7

%9,86

4

%5,63

14

%19,72

34

%47,89

9

%12,68
 

Doğru (%47,89)

Yanlış (%39,44)

Boş (%12,68)



KURUM SORU ANALİZİ

KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

74 158 158 3007

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Dünya’nın Şekli ve Hareketleri B

2

%2,82

33

%46,48

8

%11,27

2

%2,82

3

%4,23

23

%32,39
 

Doğru (%46,48)

Yanlış (%21,13)

Boş (%32,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Atmosfer, Hava Durumu ve İklim B

5

%7,04

11

%15,49

6

%8,45

4

%5,63

1

%1,41

44

%61,97
 

Doğru (%15,49)

Yanlış (%22,54)

Boş (%61,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Afetlerin Genel Özellikleri D  

2

%2,82

6

%8,45

44

%61,97

2

%2,82

17

%23,94
 

Doğru (%61,97)

Yanlış (%14,08)

Boş (%23,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Nüfus Piramitleri C

4

%5,63

10

%14,08

37

%52,11
 

4

%5,63

16

%22,54
 

Doğru (%52,11)

Yanlış (%25,35)

Boş (%22,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 Felsefi Düşünce B

5

%7,04

23

%32,39

1

%1,41

2

%2,82

24

%33,80

16

%22,54
 

Doğru (%32,39)

Yanlış (%45,07)

Boş (%22,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-15 Ahlak Felsefesi D

2

%2,82

1

%1,41

7

%9,86

40

%56,34

5

%7,04

16

%22,54
 

Doğru (%56,34)

Yanlış (%21,13)

Boş (%22,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü C

5

%7,04

1

%1,41

55

%77,46

4

%5,63
 

6

%8,45
 

Doğru (%77,46)

Yanlış (%14,08)

Boş (%8,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bilgi Felsefesi A

29

%40,85

4

%5,63

14

%19,72

2

%2,82

5

%7,04

17

%23,94
 

Doğru (%40,85)

Yanlış (%35,21)

Boş (%23,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sanat Felsefesi C

6

%8,45

4

%5,63

37

%52,11

3

%4,23

3

%4,23

18

%25,35
 

Doğru (%52,11)

Yanlış (%22,54)

Boş (%25,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Allah İnsan İlişkisi B

2

%2,82

50

%70,42

13

%18,31

2

%2,82

2

%2,82

2

%2,82
 

Doğru (%70,42)

Yanlış (%26,76)

Boş (%2,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 DİN VE HAYAT B

10

%14,08

60

%84,51
   

1

%1,41
 

Doğru (%84,51)

Yanlış (%14,08)

Boş (%1,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 İslam ve İbadet E    

1

%1,41

69

%97,18

1

%1,41
 

Doğru (%97,18)

Yanlış (%1,41)

Boş (%1,41)



KURUM SORU ANALİZİ

KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

74 158 158 3007

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Bilgi ve İnanç C

13

%18,31
 

48

%67,61

2

%2,82
 

8

%11,27
 

Doğru (%67,61)

Yanlış (%21,13)

Boş (%11,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Allah İnsan İlişkisi E

4

%5,63

4

%5,63

1

%1,41

2

%2,82

29

%40,85

31

%43,66
 

Doğru (%40,85)

Yanlış (%15,49)

Boş (%43,66)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Rasyonel Sayılar C

3

%4,17

2

%2,78

43

%59,72

4

%5,56

1

%1,39

19

%26,39
 

Doğru (%59,72)

Yanlış (%13,89)

Boş (%26,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Dört İşlem Yeteneği D

4

%5,56

1

%1,39
 

59

%81,94

1

%1,39

7

%9,72
 

Doğru (%81,94)

Yanlış (%8,33)

Boş (%9,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Bölünebilme Kuralları C

4

%5,56

4

%5,56

6

%8,33
 

1

%1,39

57

%79,17
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%12,50)

Boş (%79,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Tek ve Çift Sayılar C

1

%1,39
 

29

%40,28

3

%4,17

1

%1,39

38

%52,78
 

Doğru (%40,28)

Yanlış (%6,94)

Boş (%52,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1 Ardışık Sayılar B  

39

%54,17

2

%2,78
  

31

%43,06
 

Doğru (%54,17)

Yanlış (%2,78)

Boş (%43,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Mutlak Değer Özellikleri C

14

%19,44
 

14

%19,44

4

%5,56

13

%18,06

27

%37,50
 

Doğru (%19,44)

Yanlış (%43,06)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Üslü ifadeler D

2

%2,78
 

3

%4,17

13

%18,06
 

54

%75,00
 

Doğru (%18,06)

Yanlış (%6,94)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Köklü ifadeler A

20

%27,78
   

2

%2,78

50

%69,44
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%2,78)

Boş (%69,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler E

11

%15,28

5

%6,94

2

%2,78

1

%1,39

31

%43,06

22

%30,56
 

Doğru (%43,06)

Yanlış (%26,39)

Boş (%30,56)



KURUM SORU ANALİZİ

KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

74 158 158 3007

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Oran ve Orantı A

42

%58,33

4

%5,56
 

3

%4,17
 

23

%31,94
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%9,72)

Boş (%31,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10 Sayı Basamakları B  

2

%2,78

2

%2,78

2

%2,78
 

66

%91,67
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%5,56)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri C   

1

%1,39
 

1

%1,39

70

%97,22
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%1,39)

Boş (%97,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Ondalık Sayılar C

2

%2,78

1

%1,39

34

%47,22

3

%4,17
 

32

%44,44
 

Doğru (%47,22)

Yanlış (%8,33)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-17 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C

1

%1,39

4

%5,56

28

%38,89

2

%2,78

3

%4,17

34

%47,22
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%13,89)

Boş (%47,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler D

2

%2,78
 

4

%5,56

26

%36,11

1

%1,39

39

%54,17
 

Doğru (%36,11)

Yanlış (%9,72)

Boş (%54,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Periyodik Durumlar E

2

%2,78

6

%8,33

4

%5,56
 

2

%2,78

58

%80,56
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%16,67)

Boş (%80,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler E

1

%1,39
 

11

%15,28

1

%1,39

4

%5,56

55

%76,39
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%18,06)

Boş (%76,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Sayı Problemleri B

2

%2,78

56

%77,78

1

%1,39

2

%2,78

1

%1,39

10

%13,89
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%8,33)

Boş (%13,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Yaş Problemleri E

8

%11,11

9

%12,50

1

%1,39

3

%4,17

12

%16,67

39

%54,17
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%29,17)

Boş (%54,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-26 Rutin Olmayan Problemler C

3

%4,17
 

16

%22,22

1

%1,39

2

%2,78

50

%69,44
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%8,33)

Boş (%69,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-20 Kesir Problemleri C   

4

%5,56
  

68

%94,44
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%0,00)

Boş (%94,44)



KURUM SORU ANALİZİ

KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

74 158 158 3007

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Sayı Problemleri E  

2

%2,78
 

1

%1,39
 

69

%95,83
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,17)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri B

4

%5,56

10

%13,89
  

3

%4,17

55

%76,39
 

Doğru (%13,89)

Yanlış (%9,72)

Boş (%76,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Oran ve Orantı B  

1

%1,39
 

2

%2,78
 

69

%95,83
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%2,78)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 Hareket Problemleri E  

1

%1,39

1

%1,39

1

%1,39

1

%1,39

68

%94,44
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%4,17)

Boş (%94,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Grafik Problemleri B

2

%2,78

2

%2,78
  

2

%2,78

66

%91,67
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%5,56)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme E

4

%5,56

3

%4,17

11

%15,28
 

5

%6,94

49

%68,06
 

Doğru (%6,94)

Yanlış (%25,00)

Boş (%68,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi C  

1

%1,39

1

%1,39
  

70

%97,22
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%1,39)

Boş (%97,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Tekrarlı Permütasyon C

8

%11,11
 

3

%4,17

3

%4,17
 

58

%80,56
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%15,28)

Boş (%80,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları B

2

%2,78

7

%9,72

2

%2,78

3

%4,17
 

58

%80,56
 

Doğru (%9,72)

Yanlış (%9,72)

Boş (%80,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Üçgende Açılar D   

1

%1,39

2

%2,78
 

69

%95,83
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%1,39)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi B  

1

%1,39
 

2

%2,78

1

%1,39

68

%94,44
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%4,17)

Boş (%94,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Üçgenlerin Benzerliği A

2

%2,78
 

1

%1,39

1

%1,39

1

%1,39

67

%93,06
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%4,17)

Boş (%93,06)



KURUM SORU ANALİZİ

KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

74 158 158 3007

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-39 Üçgende Alan E    

1

%1,39
 

71

%98,61
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,39)

Boş (%98,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-40 Çokgenler C

1

%1,39
 

2

%2,78
  

69

%95,83
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%1,39)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Yamuk E

1

%1,39
   

1

%1,39

70

%97,22
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%1,39)

Boş (%97,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Eşkenar Dörtgen B      

72

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Kare D   

1

%1,39

3

%4,17

2

%2,78

66

%91,67
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%4,17)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar A

1

%1,39
    

71

%98,61
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar C      

72

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması A

8

%16,33

2

%4,08

6

%12,24

6

%12,24
 

27

%55,10
 

Doğru (%16,33)

Yanlış (%28,57)

Boş (%55,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Kuvvet ve Özellikleri C

7

%14,29
 

3

%6,12

2

%4,08

20

%40,82

17

%34,69
 

Doğru (%6,12)

Yanlış (%59,18)

Boş (%34,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Su Dalgaları C

7

%14,29

1

%2,04

1

%2,04
 

5

%10,20

35

%71,43
 

Doğru (%2,04)

Yanlış (%26,53)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Isı, Sıcaklık ve İç Enerji D

1

%2,04

4

%8,16

3

%6,12

2

%4,08

3

%6,12

36

%73,47
 

Doğru (%4,08)

Yanlış (%22,45)

Boş (%73,47)



KURUM SORU ANALİZİ

KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

74 158 158 3007

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı A

1

%2,04

3

%6,12

2

%4,08

1

%2,04

2

%4,08

40

%81,63
 

Doğru (%2,04)

Yanlış (%16,33)

Boş (%81,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme
Çeşitleri A

1

%2,04

2

%4,08

1

%2,04
 

1

%2,04

44

%89,80
 

Doğru (%2,04)

Yanlış (%8,16)

Boş (%89,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Düzlem Aynalar E

6

%12,24

3

%6,12

4

%8,16

1

%2,04

2

%4,08

33

%67,35
 

Doğru (%4,08)

Yanlış (%28,57)

Boş (%67,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği C

1

%2,04

12

%24,49

11

%22,45

3

%6,12

11

%22,45

11

%22,45
 

Doğru (%22,45)

Yanlış (%55,10)

Boş (%22,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Atomun Yapısı C

1

%2,04

1

%2,04

3

%6,12

1

%2,04

5

%10,20

38

%77,55
 

Doğru (%6,12)

Yanlış (%16,33)

Boş (%77,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ D

2

%4,08

2

%4,08
 

1

%2,04
 

44

%89,80
 

Doğru (%2,04)

Yanlış (%8,16)

Boş (%89,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10 Sıvılar D

1

%2,04

3

%6,12

8

%16,33

3

%6,12

2

%4,08

32

%65,31
 

Doğru (%6,12)

Yanlış (%28,57)

Boş (%65,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Çözeltilerde Derişim D  

1

%2,04

1

%2,04

3

%6,12
 

44

%89,80
 

Doğru (%6,12)

Yanlış (%4,08)

Boş (%89,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Kimyasal Tepkime Çeşitleri B  

2

%4,08

3

%6,12

2

%4,08
 

42

%85,71
 

Doğru (%4,08)

Yanlış (%10,20)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E

1

%2,04
 

1

%2,04
 

1

%2,04

46

%93,88
 

Doğru (%2,04)

Yanlış (%4,08)

Boş (%93,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Nükleik Asitler C

1

%2,04

1

%2,04
 

2

%4,08

6

%12,24

39

%79,59
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,41)

Boş (%79,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Madde Döngüleri E   

5

%10,20

7

%14,29

10

%20,41

27

%55,10
 

Doğru (%20,41)

Yanlış (%24,49)

Boş (%55,10)



KURUM SORU ANALİZİ

KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

74 158 158 3007

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Çaprazlamalar E

4

%8,16

1

%2,04

1

%2,04

6

%12,24

15

%30,61

22

%44,90
 

Doğru (%30,61)

Yanlış (%24,49)

Boş (%44,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Mayoz B

4

%8,16

3

%6,12

4

%8,16

1

%2,04

5

%10,20

32

%65,31
 

Doğru (%6,12)

Yanlış (%28,57)

Boş (%65,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Hayvanlar D

1

%2,04
  

26

%53,06
 

22

%44,90
 

Doğru (%53,06)

Yanlış (%2,04)

Boş (%44,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Hücre Zarından Madde Geçişleri A

2

%4,08

4

%8,16

1

%2,04
  

42

%85,71
 

Doğru (%4,08)

Yanlış (%10,20)

Boş (%85,71)
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