
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kütahya MERKEZ KÜTAHYA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT - 1. KURUMSAL DENEME 5388 115 115 71

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 24.40 10.26 21.84 3.03 1.13 2.74 2.33 1.41 1.98 2.13 0.84 1.92 3.43 0.78 3.23 10.72 4.22 9.66 1.50 1.64 1.10 1.45 1.42 1.10 1.67 1.04 1.41 50.66 22.73 44.98 249.780
Okul Ortalaması 24.96 10.48 22.34 3.18 1.06 2.92 2.24 1.52 1.86 1.92 0.86 1.70 3.45 0.76 3.26 4.52 2.79 3.82 0.54 0.86 0.32 0.18 0.69 0.01 0.61 0.56 0.46 41.59 19.58 36.70 222.154

1 294 - İCLAL ALTINEL 12 / A 33 4 32.00 3 1 2.75 1 2 0.50 3 0 3.00 4 0 4.00 25 6 23.50 2 2 1.50 1 3 0.25 2 2 1.50 74.00 20.00 69.00 329.050 1014 1 1 1
2 323 - AMİNE ŞENAL 12 / B 35 5 33.75 5 0 5.00 3 2 2.50 4 0 4.00 5 0 5.00 12 1 11.75 0 1 -0.25 3 2 2.50 3 2 2.50 70.00 13.00 66.75 322.400 1090 2 2 2
3 159 - RUMEYSA İYİSAN 12 / C 36 3 35.25 4 1 3.75 4 1 3.75 3 1 2.75 4 0 4.00 14 1 13.75 1 0 1.00 0 0 0.00 1 0 1.00 67.00 7.00 65.25 316.950 1160 3 3 3
4 355 - ELİF NUR YENİADAM 12 / C 34 6 32.50 4 1 3.75 3 2 2.50 2 2 1.50 5 0 5.00 13 5 11.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.50 62.00 18.00 57.50 291.075 1561 6 6 4
5 603 - FEYZA HÜRATA 12 / C 33 5 31.75 3 2 2.50 2 2 1.50 3 2 2.50 5 0 5.00 9 2 8.50 1 0 1.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 57.00 14.00 53.50 277.875 1771 14 14 5
6 295 - NİSANUR PEYNİRCİ 12 / B 34 2 33.50 3 0 3.00 2 1 1.75 3 0 3.00 4 1 3.75 8 2 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 54.00 6.00 52.50 274.400 1823 16 16 6
7 313 - KÜBRA YİĞİT 12 / A 31 6 29.50 4 0 4.00 2 1 1.75 3 0 3.00 5 0 5.00 6 3 5.25 2 0 2.00 0 1 -0.25 2 0 2.00 55.00 11.00 52.25 274.175 1832 17 17 7
8 346 - NESİBE KARAMAN 12 / B 29 8 27.00 5 0 5.00 4 0 4.00 3 0 3.00 4 1 3.75 7 0 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 52.00 9.00 49.75 265.750 1980 20 20 8
9 306 - ESRA ACAR 12 / D 34 6 32.50 4 0 4.00 3 2 2.50 4 0 4.00 4 1 3.75 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 52.00 9.00 49.75 265.700 1981 21 21 9

10 301 - İKBAL ALTINTAŞ 12 / D 34 4 33.00 4 1 3.75 3 2 2.50 4 0 4.00 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 52.00 10.00 49.50 264.600 2009 22 22 10
11 325 - ECRİN ÇAKIR 12 / A 26 11 23.25 4 0 4.00 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 13 1 12.75 2 3 1.25 1 4 0.00 5 1 4.75 54.00 21.00 48.75 262.150 2053 24 24 11
12 433 - GÜLSÜM KOŞMZ 12 / D 29 10 26.50 5 0 5.00 3 0 3.00 4 0 4.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51.00 10.00 48.50 261.750 2061 25 25 12
13 273 - RAVZA YAMAN 12 / D 34 5 32.75 3 1 2.75 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 1 -0.25 2 1 1.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 51.00 11.00 48.25 260.800 2078 26 26 13
14 281 - MELİKE KOCATAŞ 12 / D 29 9 26.75 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 4 0 4.00 4 1 3.75 1 1 0.75 0 1 -0.25 2 1 1.75 51.00 17.00 46.75 255.900 2188 28 28 14
15 463 - BAŞAK ALTUN 12 / C 29 9 26.75 5 0 5.00 4 0 4.00 3 1 2.75 4 1 3.75 6 6 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 51.00 18.00 46.50 254.975 2209 29 29 15
16 342 - AYŞE VERDA DABAN 12 / A 26 9 23.75 4 1 3.75 2 3 1.25 1 0 1.00 5 0 5.00 8 4 7.00 3 2 2.50 1 2 0.50 1 1 0.75 51.00 22.00 45.50 251.625 2280 30 30 16
17 440 - AYŞE BAYRAK 12 / A 26 11 23.25 3 2 2.50 2 2 1.50 4 1 3.75 4 1 3.75 7 3 6.25 3 3 2.25 0 1 -0.25 2 2 1.50 51.00 26.00 44.50 248.350 2369 31 31 17
18 314 - HATİCE EREN 12 / C 29 6 27.50 4 1 3.75 1 3 0.25 2 0 2.00 4 1 3.75 7 3 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 48.00 14.00 44.50 247.925 2382 34 34 18
19 284 - MELİSA OK 12 / C 28 10 25.50 5 0 5.00 3 2 2.50 4 0 4.00 4 0 4.00 4 3 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48.00 15.00 44.25 247.575 2389 35 35 19
20 338 - MEDİNE EYE 12 / B 24 9 21.75 4 0 4.00 4 1 3.75 3 0 3.00 4 1 3.75 7 2 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 47.00 13.00 43.75 245.925 2431 36 36 20
21 454 - ZEYNEP ERTOĞRUL 12 / A 26 11 23.25 5 0 5.00 1 2 0.50 1 1 0.75 3 1 2.75 9 6 7.50 2 4 1.00 2 4 1.00 2 1 1.75 51.00 30.00 43.50 244.825 2458 37 37 21
22 335 - HANİFE ÖZALTAN 12 / B 28 8 26.00 4 1 3.75 2 2 1.50 0 2 -0.50 2 2 1.50 13 7 11.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49.00 22.00 43.50 244.175 2472 39 39 22
23 426 - FATMANUR KAYA 12 / D 27 11 24.25 4 1 3.75 4 0 4.00 2 1 1.75 5 0 5.00 3 0 3.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 45.00 14.00 41.50 238.375 2622 43 43 23
24 340 - AYŞE NAZ KERSİN 12 / C 24 11 21.25 3 0 3.00 3 0 3.00 4 0 4.00 4 1 3.75 7 2 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 14.00 41.50 238.325 2624 44 44 24
25 264 - NİSA BİLGİN 12 / B 27 10 24.50 4 1 3.75 3 1 2.75 2 2 1.50 3 1 2.75 5 2 4.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 45.00 18.00 40.50 234.800 2719 47 47 25
26 609 - ELA ÖZDEMİR 12 / B 29 7 27.25 3 2 2.50 4 0 4.00 3 0 3.00 3 1 2.75 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 12.00 40.00 233.225 2766 48 48 26
27 265 - ÜNZİLE NUR BÖCEK 12 / C 29 10 26.50 3 1 2.75 2 3 1.25 2 1 1.75 5 0 5.00 3 3 2.25 0 5 -1.25 0 1 -0.25 1 0 1.00 45.00 24.00 39.00 229.725 2880 50 50 27
28 678 - İREM TAŞCI 12 / A 26 11 23.25 1 1 0.75 1 1 0.75 2 0 2.00 4 1 3.75 7 7 5.25 2 3 1.25 1 1 0.75 1 1 0.75 45.00 26.00 38.50 228.050 2937 51 51 28
29 272 - DERYA ÇOBAN 12 / A 27 13 23.75 3 2 2.50 1 2 0.50 1 1 0.75 5 0 5.00 6 5 4.75 3 3 2.25 0 2 -0.50 0 3 -0.75 46.00 31.00 38.25 227.200 2957 52 52 29
30 322 - RÜMEYSA KARASLAN 12 / D 28 9 25.75 4 1 3.75 2 2 1.50 2 2 1.50 4 0 4.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 42.00 16.00 38.00 226.450 2976 53 53 30
31 374 - HATİCE NUR KAPLAN 12 / B 29 6 27.50 4 1 3.75 3 1 2.75 2 1 1.75 0 3 -0.75 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 15.00 37.25 223.675 3070 55 55 31
32 376 - EBRAR ÇELİK 12 / D 25 11 22.25 4 1 3.75 3 1 2.75 1 1 0.75 4 1 3.75 4 5 2.75 1 3 0.25 0 0 0.00 1 1 0.75 43.00 24.00 37.00 223.300 3080 56 56 32
33 553 - AYŞE SILA AKAR 12 / B 27 13 23.75 3 2 2.50 2 2 1.50 4 1 3.75 4 1 3.75 3 5 1.75 1 1 0.75 0 1 -0.25 0 3 -0.75 44.00 29.00 36.75 222.400 3104 57 57 33
34 275 - HAVVANUR ERSOY 12 / A 28 7 26.25 1 0 1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 5 0 5.00 1 2 0.50 1 2 0.50 0 2 -0.50 2 1 1.75 39.00 14.00 35.50 218.025 3244 59 59 34
35 280 - NUREFŞAN KOCAGÖZ 12 / B 21 14 17.50 3 2 2.50 3 2 2.50 3 0 3.00 4 0 4.00 7 5 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 23.00 35.25 217.525 3261 60 60 35
36 331 - EBRAR TUNÇ 12 / C 24 13 20.75 3 1 2.75 1 2 0.50 3 1 2.75 5 0 5.00 4 2 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 19.00 35.25 217.425 3263 61 61 36
37 328 - KERİME BAYCAN 12 / D 26 10 23.50 4 1 3.75 2 2 1.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 16.00 35.00 216.650 3289 62 62 37
38 32 - ESMA MERCİMEK 12 / A 20 12 17.00 4 0 4.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 3 2 2.50 11 8 9.00 1 4 0.00 2 3 1.25 2 2 1.50 43.00 36.00 34.00 213.000 3402 64 64 38
39 364 - ŞERİFE NUR ÇEVİK 12 / C 22 11 19.25 3 1 2.75 2 1 1.75 4 0 4.00 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 38.00 18.00 33.50 211.600 3446 65 65 39
40 283 - ESMA NUR YUSUL 12 / D 28 4 27.00 2 1 1.75 2 2 1.50 0 0 0.00 2 1 1.75 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 10.00 33.50 211.050 3462 66 66 40
41 341 - YASEMİN DEMİR 12 / D 24 11 21.25 4 0 4.00 3 0 3.00 1 0 1.00 4 1 3.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 37.00 15.00 33.25 211.000 3464 67 67 41
42 174 - CERE TEKİN 12 / B 25 9 22.75 4 1 3.75 3 1 2.75 3 1 2.75 2 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 15.00 33.25 210.775 3477 68 68 42
43 175 - UMAHANNUR KUTLU 12 / C 26 8 24.00 1 1 0.75 1 1 0.75 2 1 1.75 4 1 3.75 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 12.00 33.00 209.600 3502 69 69 43
44 197 - RUME Y* KANAT 12 / D 19 18 14.50 3 2 2.50 3 2 2.50 2 2 1.50 4 1 3.75 8 3 7.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 1 2 0.50 40.00 31.00 32.25 207.475 3561 70 70 44
45 0 - ESMA HACMUSA 12 / E 25 15 21.25 4 1 3.75 2 3 1.25 0 0 0.00 5 0 5.00 2 4 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 23.00 32.25 207.425 3563 71 71 45
46 300 - ZEYNEP NUR ÇAPRAZ 12 / C 24 15 20.25 5 0 5.00 2 3 1.25 2 3 1.25 4 1 3.75 2 6 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 28.00 32.00 206.725 3581 72 72 46
47 204 - AYLİN GERÇEK 12 / E 24 10 21.50 3 1 2.75 2 2 1.50 1 2 0.50 4 1 3.75 3 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 20.00 32.00 206.450 3592 73 73 47
48 381 - BETÜL KÜBRA SAKA 12 / B 25 11 22.25 2 2 1.50 2 3 1.25 2 0 2.00 3 1 2.75 3 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 21.00 31.75 205.525 3616 74 74 48
49 343 - ELİF ÖZİNAÇ 12 / E 22 13 18.75 3 1 2.75 3 1 2.75 0 2 -0.50 2 2 1.50 2 3 1.25 4 3 3.25 0 1 -0.25 2 1 1.75 38.00 27.00 31.25 204.250 3659 76 76 49
50 351 - NİSA ÖZTÜRK 12 / A 30 10 27.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 7 2.25 3 4 2.00 0 6 -1.50 2 3 1.25 39.00 30.00 31.50 204.125 3662 77 77 50
51 368 - BETÜL GÜR 12 / C 23 6 21.50 3 1 2.75 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 7.00 31.25 204.100 3665 78 78 51



52 267 - EMİNE ÖZDEMİR 12 / C 23 10 20.50 4 1 3.75 3 2 2.50 1 2 0.50 4 0 4.00 1 5 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 20.00 31.00 203.375 3686 79 79 52
53 321 - HAYRUNNİSA SAYMA 12 / D 25 12 22.00 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 2 0 2.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 15.00 30.25 200.575 3772 81 81 53
54 4 - EBRAR MANAV 12 / B 21 16 17.00 5 0 5.00 2 2 1.50 2 1 1.75 3 1 2.75 1 3 0.25 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 35.00 24.00 29.00 196.875 3885 84 84 54
55 421 - HAVVA NUR KINIK 12 / D 20 13 16.75 3 1 2.75 3 2 2.50 2 1 1.75 3 0 3.00 7 5 5.75 0 6 -1.50 0 4 -1.00 0 4 -1.00 38.00 36.00 29.00 196.350 3904 85 85 55
56 330 - ELİF ENEZ 12 / E 24 15 20.25 1 3 0.25 3 0 3.00 2 1 1.75 4 1 3.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 22.00 28.50 194.925 3942 86 86 56
57 430 - ELİF ASILDAN 12 / C 20 13 16.75 4 1 3.75 2 2 1.50 4 0 4.00 3 2 2.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 19.00 28.25 194.400 3954 87 87 57
58 274 - FATMANUR KALKMAZ 12 / C 25 12 22.00 2 2 1.50 3 1 2.75 0 2 -0.50 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 33.00 19.00 28.25 193.850 3974 89 89 58
59 172 - AYŞENUR ÇOBANKAYA 12 / E 22 14 18.50 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 17.00 24.75 182.300 4271 91 91 59
60 298 - MELİSA KIZILYOL 12 / C 19 15 15.25 4 1 3.75 1 3 0.25 2 3 1.25 4 0 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 22.00 24.50 181.775 4293 92 92 60
61 345 - AYŞE EBRAR YAVUZ 12 / D 19 12 16.00 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 1 0 1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 14.00 24.50 181.600 4302 93 93 61
62 229 - HAVVA NUR GÜNEŞ 12 / A 16 22 10.50 2 3 1.25 2 2 1.50 0 1 -0.25 2 1 1.75 10 9 7.75 2 3 1.25 1 3 0.25 1 2 0.50 36.00 46.00 24.50 181.475 4311 94 94 62
63 551 - ŞEVVAL ERGAN 12 / B 17 15 13.25 2 1 1.75 2 1 1.75 1 1 0.75 4 0 4.00 2 1 1.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 1 0 1.00 29.00 20.00 24.00 180.100 4342 95 95 63
64 307 - BEYZA GİRKİN 12 / C 20 12 17.00 1 3 0.25 2 2 1.50 0 0 0.00 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 21.00 23.75 178.800 4379 97 97 64
65 384 - EMİNE NUR Ö *EMİR 12 / B 20 13 16.75 2 2 1.50 0 2 -0.50 1 4 0.00 4 1 3.75 4 9 1.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 32.00 23.00 176.350 4437 99 99 65
66 290 - GÜLSÜM GÜMÜŞ 12 / D 19 9 16.75 2 2 1.50 1 1 0.75 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 13.00 21.75 172.275 4518 102 102 66
67 425 - HAVVANUR EKİCİ 12 / D 16 20 11.00 2 3 1.25 2 3 1.25 1 3 0.25 2 1 1.75 5 5 3.75 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 36.00 20.00 166.525 4644 103 103 67
68 64914 - HAVVA NUR TOBUZ 12 / D 13 13 9.75 4 1 3.75 0 3 -0.75 1 2 0.50 4 0 4.00 2 6 0.50 0 2 -0.50 0 1 -0.25 1 1 0.75 25.00 29.00 17.75 159.325 4762 104 104 68
69 0 - HAVVANUR TİRAKİ 12 / D 16 17 11.75 2 1 1.75 1 2 0.50 1 3 0.25 3 1 2.75 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 25.00 17.75 159.100 4766 105 105 69
70 0 - NURTEN POYRAZ 12 / D 8 15 4.25 0 0 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 15.00 9.25 131.025 5102 112 112 70
71 297 - HANİFE AYDIN 12 / C 8 10 5.50 0 3 -0.75 2 2 1.50 1 2 0.50 1 2 0.50 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 21.00 7.75 125.750 5134 113 113 71


